alkweb                                                                     拓维信息系统股份有限公司

股票代码：002261        股票简称：拓维信息         编号：2015-057

拓维信息系统股份有限公司

关于董事长承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月06日收到

公司董事长张忠革先生的通知，针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公

司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发

展以及维护公司股东利益，张忠革先生郑重声明：

1、承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。

2、承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；并

且承诺在今年年内（2015年7月6日-2015年12月31日）不减持公司股票，以实际

行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。

3、诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业

发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。

本人将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资

本市场的良性发展。

截至本公告日，张忠革先生持有公司股份 8,628,459 股，其母亲刘玉卿女

士持有公司股份 2,876,148 股，合计持有11,504,607 股，占公司总股份的

2.60%。自公司上市至今，不存在张忠革先生及刘玉卿女士减持公司股份的情形。

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李新宇先生持有公司股份

90,758,494 股，宋鹰先生持有公司股份 80,219,888 股，合计持有的公司股份

170,978,382 股，占公司总股份的 38.62 %。根据《上市公司董事、监事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定及公司于2015年06月12

日披露的《关于董事长、总经理辞职的公告》，公司控股股东、实际控制人李新

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宇先生及其一致行动人宋鹰先生离职后6个月内（即2015年06月11日至2015年

12月11日），上述所有股份将全部予以锁定。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

                                    2015 年 07 月 06 日 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