证券代码：002024              证券简称：苏宁云商           公告编号：2015-031

苏宁云商集团股份有限公司

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 98,765,436 股，占公司总股本的 1.3377%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015 年 7 月 10 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2012]477 号文《关于核准苏

宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（以下简称“2011 年非公开发行股

份”），公司于 2012年 7月 2日向南京润东投资有限公司（现更名为“苏宁控股

集团有限公司”，以下简称“苏宁控股”）、北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有

限合伙）非公开发行人民币普通股 386,831,284股，并于 2012 年 7月 10日在深

圳证券交易所上市，本次非公开发行股份限售期自新增股份上市之日起 36个月。

发行后，公司股份总数为 7,383,043,150 股(详见 2012年 7月 7日公司刊登在巨

潮资讯网上的《非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》。

二、本次申请解除限售的股东履行承诺情况

股东北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）认购公司 2011年非公开

发行股份 98,765,436股，该部分股票自 2012年 7月 10日起至 2015年 7月 9

日止限售 36个月。

截止本公告日，本次解除限售的股东履行了上述承诺。

截止本公告日，本次解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，也不存在

公司对该股东进行担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015年 7月 10 日。

2、本次解除限售股份的数量为 98,765,436 股，占公司总股本的 1.3377%，

明细如下：

股东名称
持有限售股份

数（股）

本次解除限售的股

份数（股）

本次解除限售的股份

占公司总股本的比例%

北京弘毅贰零壹零股权

投资中心（有限合伙）
98,765,436 98,765,436 1.3377%

截止本公告日，股东北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）所持公司

股份不存在质押、冻结情况。

四、本次解除限售后的股本结构变动情况：

单位：股

本次变动前 本次变动 本次变动后

股份数量 比例% 增加数量 减少数量 股份数量 比例%

一、限售流通股 2,442,329,024 33.08% 21,664,703 98,765,436 2,365,228,291 32.04%

01 首发后个人类限售股 1,951,811,430 26.44%   1,951,811,430 26.44%

03 首发后机构类限售股 386,831,284 5.24% 21,664,703 98,765,436 309,730,551 4.20%

04 高管锁定股 103,686,310 1.40%   103,686,310 1.40%

二、无限售流通股 4,940,714,126 66.92% 98,765,436 21,664,703 5,017,814,859 67.96%

三、总股本 7,383,043,150 100.00%

7,383,043,150 100.00%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

                                                    董 事 会

2015年 7月 7日