证券代码：000637      股票简称：茂化实华       编号：2015-019

茂名石化实华股份有限公司

关于第一大股东承诺不减持股份的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年 7 月 8 日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称

“公司”）接到第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司发来的

承诺函，内容如下：

北京泰跃房地产开发有限公司（以下简称“本公司”）是贵

公司的第一大股东，持有茂化实华股票 15363663230 股，占公司

总股本的 29.50%。现本公司承诺，从 2015 年 7 月 8 日起的 12

个月内不减持上述持有的茂化实华股票。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二 0 一五年七月九日