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证券代码：
证券简称：东信和平          公告编号：2015-25

东信和平科技股份有限公司

控股股东及其一致行动人、公司董监高承诺不减持公司股份的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到公司控股股东及其一致行

动人、公司董事、监事和高级管理人员的通知，鉴于近期股票市场的非理性波动，同时

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为了促进公司持续、稳定、健康

的发展和维护股东利益,公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事和高级管理人员

承诺：自 2015 年 7 月 9 日起在未来 6 个月内（2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月

8 日）不减持所持公司股份。

截至公告日，公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事和高级管理人员直接

持有股份情况如下表所示：

股东名称 持有股份数（股） 持股比例(%) 备注

普天东方通信集团有限

公司

100,901,733 29.10 控股股东

珠海普天和平电信工业

有限公司

54,375,074 15.68 控股股东的一致行动人

周忠国 692,900 0.20 董事长、总经理

张泽熙 0 0 董事

倪首萍 0 0 董事

郭端端 0 0 董事

王  欣 0 0 董事

陈根洪 0 0 董事

杨雄 0 0 独立董事

张琪 0 0 独立董事

郁方 0 0 独立董事

孟洛明 0 0 独立董事

袁华生  0 0 独立董事

许立英 0 0 监事

宋光耀 0 0 监事

王立俊 0 0 监事

王建波 0 0 监事

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周涌建 0 0 监事

张晓川 312,227 0.09 副总经理

黄小鹏 156,000 0.04 副总经理

胡丹 156,000 0.04 副总经理

任  勃 158,000 0.05 财务总监

施文忠 156,000 0.04 副总经理

陈宗潮 156,000 0.04 副总经理、董秘

宋钢 124,800 0.04 副总经理

袁建国 124,800 0.04 副总经理

上述承诺充分体现了公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事和高级管理人

员对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定的信心和决心。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                              二○一五年七月九日