证券代码：000719       证券简称：大地传媒       公告编号：2015-053 号

中原大地传媒股份有限公司

关于控股股东承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 7 月 9 日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到

控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）

发来的《关于 6个月内不减持中原大地传媒股份有限公司股份的承诺》，具体内

容如下：

“根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2015]18 号）和国务院国资委

有关要求，中原出版传媒集团就持有大地传媒的股份情况，做出如下承诺：从

2015 年 7 月 8 日起，中原出版传媒集团在 6个月内不减持大地传媒的股份。”

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 9 日