证券代码：002707        证券简称：众信旅游          公告编码:2015-090

1

北京众信国际旅行社股份有限公司

持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员于资本公积转增股本

预案披露前6个月减持股票情况及未来6个月减持意向

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 8 月 21 日北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于公司资本公积转增股本预案的议

案》，决议以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 208,767,495 股为基数，以资本

公积向全体股东每 10 股转增 10 股，本次分配不送红股、不进行现金分红。本议

案尚须提交 2015 年 9 月 7 日公司第四次临时股东大会以特别决议议案审议。具

体详见公司于 2015 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告》（2015-085）。

现就公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员于本次资本公积转

增股本预案披露前 6 个月减持股票情况及未来 6 个月减持意向说明如下：

一、本次资本公积转增股本预案披露前 6 个月减持股票情况（即自 2015 年

2 月 22 日至 2015 年 8 月 21 日）

股东名称或

姓名

股东

性质

减持前持

股数

减持前比

例（总股本

5919 万股）

前6个月减

持数量

减持后持

股数

减持后持

股比例

（总股本

20,876.7495

万股）

北京嘉俪九

鼎投资中心

（ 有 限 合

伙）

原 持 股

5% 以 上

股东

3,825,063

（除权前）
6.4623%

3,195,063

（除权前）

1,890,000

（除权前

630,000）

0.9053%

喻慧 监事长
638,891

（除权前）
1.0794%

26,900

（除权后）

1,889,773

（除权后）
0.9052%

注：除权指 2015 年 5 月 5 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于公司

2014 年度利润分配预案的议案》中以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股事

项。此次利润分配的除权日为 2015 年 5 月 14 日。

二、本次资本公积转增股本预案披露后未来 6 个月减持意向（即自 2015 年

8 月 22 日至 2016 年 2 月 21 日）

目前公司持股 5%以上股东为自然人冯滨、郭洪斌。

本次资本公积转增股本预案披露后未来 6 个月（即自 2015 年 8 月 22 日至

2016 年 2 月 21 日）公司持股 5%以上股东冯滨、郭洪斌，公司董事、监事、高

级管理人员无减持计划。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日