## 海马汽车集团股份有限公司 关于股东减持计划实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年6月11日公告了《关于股东减持计划的公告》,公司股东——海马投资集团有限公司(以下简称"海马投资")计划于2015年6月15日至2015年12月14日期间,以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持数量不超过104,784,865股,即不超过公司总股本的6.372%。具体情况如下:

一、2015年6月15日至2015年6月25日期间,海马投资根据减持计划,减持公司股份14,015,614股,占公司总股本的0.85%。此后,海马投资未再减持公司股份。

目前,海马投资减持计划期限已届满,海马投资共减持公司股份14,015,614股。

二、2015年7月,按照证监发〔2015〕51号文件精神,海马投资增持公司股份2,253,700股,并承诺所增持的公司股份6个月内不减持。

截至目前,海马投资持有公司股份 93,022,951 股,占公司总股本的 5.66%。

海马汽车集团股份有限公司董事会 2015年12月15日