证券代码：002352            证券简称：鼎泰新材         公告编号：2016-01

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

 限售股份上市流通提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为15,948,152股，占公司股份总数的13.66%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2016年1月11日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎泰新材”）经

中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]41 号”文《关于核准马鞍山鼎泰稀土新

材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民

币普通股股票（A 股）19,500,000 股，公司首次公开发行前股本为 58,330,780 股，

并于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，上市后股本总额为

77,830,780 股。2015 年 7 月 16 日公司实施了向全体股东每 10 股转增 5股的利润分

配方案，公司总股本由 77,830,780 股变为 116,746,170 股。

2010 年 5 月 5 日，公司首发网下配售的股票 3,900,000 股解除限售。

2013年2月5日，公司首发前个人类限售股部分解除限售，详见巨潮资讯网2013

年 2 月 2 日《鼎泰新材：限售股份上市流通提示性公告》。

2014 年 1 月 16 日，公司首发后个人类限售股部分解除限售，详见巨潮资讯网

2014 年 1 月 14 日《鼎泰新材：限售股份上市流通提示性公告》。

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.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62098406.PDF
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2015 年 1 月 12 日，公司首发后个人类限售股部分解除限售，详见巨潮资讯网

2015 年 1 月 8 日《鼎泰新材：限售股份上市流通提示性公告》。

2015 年 2 月 25 日，公司首发后个人类限售股部分解除限售，详见巨潮资讯网

2015 年 2 月 16 日《鼎泰新材：关于部分限售股份上市流通的提示性公告》。

2015年6月8日，公司首发后个人类限售股部分解除限售，详见巨潮资讯网2015

年 6 月 4 日《鼎泰新材：关于部分限售股份上市流通的提示性公告》。

截至本公告发布之日，公司总股本为 116,746,170 股，其中尚未解除限售的股

份数量为 32,724,821 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份的相关承诺

（1）根据公司于 2010 年 2 月披露的《首次公开发行股票上市公告书》，首次

公开发行前本公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：

公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日

起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也

不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

公司股东宫为平、黄学春、唐成宽、赵明、吴翠华、史志民、章大林、陆江承

诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行

前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份

可以上市流通和转让。

此外，担任公司董事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、

唐成宽、赵明、吴翠华、史志民、章大林、陆江还承诺：前述锁定期限届满后，在

其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职

以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所

持有股份公司股份总数的百分之二十。

（2）公司《首次公开发行股票上市公告书》中做出的首次公开发行前本公司股

东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺与公司《首次公开发行股票招股说明

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62098406.PDF
http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.cn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.com.cn/finalpage
2013-02-02/62098406.PDF
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书》中做出的首次公开发行前本公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承

诺一致。

（3）除上述承诺外，公司首次公开发行前本公司股东未做其他关于所持股份的

流通限制及自愿锁定股份的承诺。

2、上述承诺履行情况

除吴翠华外，本次申请解除股份限售的股东均严格履行做出的上述各项承诺。

股东吴翠华，公司现任高管，于 2015 年 3 月 23 日在其减持公司股票过程中，

由于操作失误导致超卖其所持有的公司股票 4,802 股，2015 年度合计减持公司股票

160,000 股。根据其上市时所做承诺，即“在其任职期间每年转让的股份不得超过

其所持有本公司股份总数的百分之二十”，吴翠华 2015 年度可减持公司股票为

155,198 股，而实际减持已经超过其所持有公司股份总数的 20%，违反了上述承诺。

公司于 2015 年 3 月 24 日收到吴翠华的《致歉信》，公司今后将会继续加强对董事、

监事、高级管理人员的培训，及时提醒相关人员有关股份买卖注意事项。

3、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市资金的情形，公司也

未发生对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2016年1月11日。

2、本次解除限售股份的数量为 15,948,152 股，占公司股份总数的 13.66%。

3、本次申请解除股份限售的股东为 10 名。

 4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号

限售股份

持有人名

称

首发前持有限

售股份数量

（股）

已解除限售

股份数量

（股）

持有限售股

份数量（股）

本次可解除

限售的股份

数量（股）

备注

1 刘冀鲁 53,862,169 32,317,302 21,544,867 10,772,434 现任董事

2 刘凌云 11,142,352 6,685,411 4,456,941 2,228,470 现任高管

3 宫为平 5,101,605 3,060,964 2,040,641 1,020,321 现任高管

4 黄学春 4,337,558 2,602,535 1,735,023 867,511 现任高管

5 唐成宽 2550802 1,530,481 1,020,321 510,160 现任高管

6 赵  明 795,882 159,176 636,706 159,176 离任高管

7 吴翠华 1,275,401 765,240 510,161 255,080 现任高管

8 史志民 225,000 135,000 90,000 45,000 现任高管

9 章大林 225,000 135,000 90,000 45,000 现任高管

10 陆 江 225,000 135,000 90,000 45,000 现任高管

合计  79,740,769 47,526,109 32,214,660 15,948,152

(注：因公司于 2015 年 7 月 16 日实施了向股东每 10 股转增 5 股的利润分配方案，公司总

股本由 77,830,780 股变为 116,746,170 股，以上持股数均已做相应调整。）

相关说明：

（1）公司委托广东君信律师事务所出具了《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有

限公司股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺的法律意见书》（详见巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn）认为：首次公开发行股票前公司股东所持股份的限制流通及

自愿锁定的承诺是公司股东的真实意思表示，上述承诺的内容符合有关法律、法规

及规范性文件的规定和要求，是合法、有效的。截止本法律意见书出具日，除吴翠

华因操作失误于 2015 年度存在超卖公司股份之情形外，本次申请解除股份限售的公

司股东已严格履行上述承诺，符合解除股份限售的条件。

（2）股东赵明原担任公司副总经理，于 2011 年 2 月从公司离职，此后未再担

任公司任何职务。自 2011 年 2 月起至 2014 年 2 月，赵明从公司离职已超过三年，

其减持公司股份也未超过其所持有的公司股份总数的 20%。均严格履行了前述的相

关承诺。

（3）根据前述的相关承诺，担任公司董事或高级管理人员的股东在首次公开发

行股票前已持有的限售股份，将分 5 年每年按首次公开发行股票前所持有限售股份

的 20%申请解除限售。本次申请解除限售股份数量为各股东首次公开发行股票前已

持有的限售股份的 20%。

http://www.cninfo.com.cn/
（4）本次申请解除限售完成后，本次申请解除股份限售的股东每年转让的股份

不得超过其所持有本公司股份总数的 20%。公司将督促上述股东继续履行承诺。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、深交所要求的其他文件。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董    事   会

二〇一六年一月六日