证券代码：002292        证券简称：奥飞动漫        公告编号：2016-017

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持计划的公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞动

漫”）近日收到公司控股股东、实际控制人蔡东青先生出具的《关于控股股东暨

实际控制人及其一致行动人股份减持计划》，蔡东青先生及其一致行动人蔡晓东

先生（公司第二大股东）、李丽卿女士拟减持公司股份。现将有关情况公告如下：

一、实际控制人蔡东青先生持有股份情况

蔡东青先生为公司控股股东、实际控制人、董事长；蔡晓东先生为蔡东青先

生的弟弟，为公司的常务副总裁；李丽卿女士为蔡东青先生的母亲。截至 2016

年 2 月 3 日，蔡东青先生持有本公司股份共计 615,082,500 股，占公司总股本

1,264,569,837 股的 48.64%，其中无限售条件流通股 153,770,625 股，限售条

件流通股（高管锁定股）461,311,875股。

蔡东青先生及其一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士合计持有本公司

847,494,500股，占公司总股本的 67.02%。

截至 2016 年 2 月 3 日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份

累计为 182,160,000股，占其持股总数的 29.62%，占公司总股本的 14.40%。

截至 2016 年 2 月 3 日，蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份

累计为 48,580,000股，占其持股总数的 31.01%，占公司总股本的 3.84%。

二、实际控制人蔡东青先生及其一致行动人股份减持计划

1、减持股东：蔡东青先生及一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士

2、减持目的：

A、全部减持金额拟根据奥飞动漫运营所需，为其提供无息借款额度，直至

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司自有营运资金充足时再归还；

B、在法律、法规允许范围内，以公众股东利益最大化为原则，控股股东及

其一致行动人还将持续积极探索新的方式，协同上市公司不断完善以 IP 为核心

的泛娱乐生态布局，助上市公司早日实现“新世代”迪士尼的伟大梦想。

3、拟减持时间：2016年 2月 16日至 2016年 2月 29日

4、减持数量：不超过 6000 万股，即不超过总股本的 4.75%

5、减持方式：大宗交易

三、其他相关说明

1、减持完成后蔡东青先生仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制

人不发生变更。

2、在按照该计划减持股份期间，蔡东青先生及其一致行动人蔡晓东先生、

李丽卿女士将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

3、本减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董

事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、

法规的规定。

4、公司控股股东蔡东青先生及其一致行动人蔡晓东先生于公司首次公开发

行时承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。

公司控股股东蔡东青先生于2015年12月31日通过广州证券股份有限公司管理的

“广州证券鲲鹏奥飞1号定向资产管理计划”增持公司股份的同时作出承诺：“在

增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持的奥飞动漫股份”。蔡东青

先生及其一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士的本次股份减持计划不违反其承

诺。

5、本次减持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

四、备查文件

1、蔡东青先生出具的《关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减

持计划》。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董    事    会

二〇一六年二月四日