证券代码：002292        证券简称：奥飞动漫        公告编号：2016-019

广东奥飞动漫文化股份有限公司

股东减持股份公告

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例

蔡东青 大宗交易 2015 年 2 月 13 日 34.3 元 3,000,000 股 0.47%

蔡东青 大宗交易 2015 年 2 月 16 日 35.64 元 3,000,000 股 0.47%

蔡晓东 大宗交易 2016 年 2 月 16 日 32.17 元 2,430,500 股 0.19%

李丽卿 大宗交易 2016 年 2 月 16 日 32.17 元 7,375,250 股 0.58%

蔡晓东 大宗交易 2016 年 2 月 17 日 34.24 元 3,007,424 股 0.24%

蔡东青 大宗交易 2016 年 2 月 17 日 34.24 元 8,029,902 股 0.63%

李丽卿 大宗交易 2016 年 2 月 17 日 34.24 元 1,012,674 股 0.08%

合计 27,855,750 股 2.66%

注：减持比例以减持当日的公司总股本计算。

蔡东青先生及其一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士自 2015 年 2 月 4 日在

巨潮资讯网和证券时报上披露信息披露义务人为李丽卿女士的《简式权益变动报

告书》后，累计减持比例为 2.66%。

根据 2016 年 2 月 5 日在巨潮资讯网和证券时报上披露的《关于控股股东暨

实际控制人及其一致行动人股份减持计划的公告》（公告编号：2016-017），蔡东

青先生及一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士在 2016 年 2 月 16 日至 2016 年 2

月 29 日期间拟通过大宗交易减持不超过 6000 万股，即不超过总股本的 4.75%

的公司股份。在该减持计划期间，截至 2016 年 2 月 17 日，蔡东青先生及其一致

行动人蔡晓东先生、李丽卿女士累计减持21,855,750股，占公司总股本的1.73%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

（2016 年 2 月 15 日） （2016 年 2 月 17 日）

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

蔡东青

合计持有股份 615,082,500 48.64% 607,052,598 48.00%

其中：无限售条件

股份
153,770,625 12.16% 145,740,723 11.52%

     有限售条件

股份
461,311,875 36.48% 461,311,875 36.48%

蔡晓东

合计持有股份 156,672,000 12.39% 151,234,076 11.96%

其中：无限售条件

股份
39,168,000 3.10% 33,730,076 2.67%

     有限售条件

股份
117,504,000 9.29% 117,504,000 9.29%

李丽卿

合计持有股份 75,740,000 5.99% 67,352,076 5.33%

其中：无限售条件

股份
75,740,000 5.99% 67,352,076 5.33%

     有限售条件

股份
0 0 0 0

二、其他相关说明

1、本次减持完成后蔡东青先生仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际

控制人不发生变更。蔡晓东先生和李丽卿女士仍为公司持股 5%以上股东。

2、本次蔡东青先生及其一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士减持公司股份

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规

的规定。

3、公司控股股东蔡东青先生及其一致行动人蔡晓东先生于公司首次公开发

行时承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。

公司控股股东蔡东青先生于 2015 年 12 月 31 日通过广州证券股份有限公司管理

的“广州证券鲲鹏奥飞 1号定向资产管理计划”增持公司股份的同时作出承诺：

“在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让本次所增持的奥飞动漫股份”。蔡

东青先生及其一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士不存在最低减持价格承诺，且

在连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。蔡东青

先生及其一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士本次减持行为不违反其承诺。

4、本次减持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董    事    会

二〇一六年二月十八日