证券代码：000155       证券简称：*ST 川化      公告编号：2016-040 号

川化股份有限公司关于股票

可能暂停上市的风险提示性公告

本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

重要提示：公司连续三个会计年度亏损且连续两个会计年度期末

净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1 的规

定，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。

川化股份有限公司（简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日披露了

《公司 2015 年年度报告》，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2015 年度经审计净利润和期

末净资产继续为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.3

的规定，公司股票将自公司 2015 年年度报告披露之日起停牌，深圳

证券交易所将自公司股票停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股

票上市交易的决定。由于重整公司股票已于 2016 年 4 月 26 日开市起

停牌至今，敬请广大投资者关注。

公司接受投资者咨询的主要方式如下：

联系地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号

邮编：610301

联系电话：（028）80583839、（028）89301891

公司管理人提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所

有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者关注，注意

投资风险。

特此公告。

川化股份有限公司管理人

二〇一六年四月二十九日