证券代码：002523  证券简称：天桥起重 公告编号：2016 - 035

株洲天桥起重机股份有限公司

关于股东权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中铝国际

工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）的《简式权益变动报告书》。

公司上市时，中铝国际持有公司股份 1,886.9243 万股，占公司当时总股本 16,000

万股的 11.793%。自上市后，中铝国际通过深圳证券交易所交易系统减持公司股票以及

因公司实施非公开发行股份被动稀释，导致其持有公司股票比例累计减少 6.805%。

本次权益变动后，中铝国际持有公司股份 4,206.3651 万股，占公司总股本的 4.988%，

不再是公司持股 5%以上的股东。

一、权益变动情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价
减持股数

（万股）

减持比例

（%）

中铝国际

竞价交易
2014 年 09 月 30 日

2014 年 10 月 30 日
7.82 元/股 260 0.781%

大宗交易 2014 年 12 月 03 日 7.83 元/股 1,400 4.207%

大宗交易 2016 年 05 月 27 日 5.68 元/股 210 0.249%

合  计 — — 1,870 5.237%

注：由于公司实施 2011 年度权益分配方案、2012 年度权益分配方案、2014 年度权益分配方案、

2015 年度权益分配方案，公司总股本发生变化，中铝国际持有的股份也会相应变化。

2、因非公开发行被动稀释情况

2015 年 8 月 28 日公司非公开发行股份 12,951.9048 万股上市，中铝国际持有公司

股份被动稀释 1.568%。

3、股东本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(万股) 占总股 股数(万股) 占总股

本比例

(%)

本比例

(%)

中铝国际

合计持有股份 1,886.9243 11.793 4,206.3651 4.988

其中：无限售条件股份 1,886.9243 11.793 4,206.3651 4.988

     有限售条件股份 0 0 0 0

注：公司于 2010 年 12 月 10 日上市，中铝国际持有公司股份 1,886.9243 万股，占公司当时总股

本 16,000 万股的 11.793%。公司实施 2011 年度权益分派方案和 2012 年度权益分派方案后，总股本

变更 33,280 万股，中铝国际持有公司股份变更为 3,924.8026 万股，持股比例未变仍为 11.793%。

2014 年 9 月 30 日至 2014 年 12 月 3 日期间，中铝国际通过深圳证券交易所的交易系统共减持

1,660 万股，中铝国际还持有公司股份 2,264.8026 万股，占公司当时总股本 33,280 万股的 6.805%。

2015 年 4 月公司实施 2014 年度权益分派方案，总股本由 33,280 万股变更为 43,264 万股，中铝

国际持有公司股份变更为 2,944.2434 万股，占公司当时总股本 43,264 万股的 6.805%；

2015 年 8 月 28 日公司非公开股份的股票上市，公司总股本由 43,264 万股变更为 56,215.9048 万

股，中铝国际持有公司股份数量未变，持股比例由 6.805%变更为 5.237%，被动稀释 1.568%。

2016年5月公司实施2015年度权益分派方案，公司总股本由56,215.9048万股变更为84,323.8572

万股，中铝国际持有公司股份变更为 4,416.3651 万股，持股比例未变仍为 5.237%。

2016 年 5 月 27 日，中铝国际通过深圳证券交易所的交易系统以大宗交易方式减持了 210 万股，

中铝国际还持有公司股份 4,206.3651 万股，持股比例为 4.988%。

二、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、中铝国际有关股份锁定承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委

托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此承诺现已履行完毕，

本次减持股份不存在违反股份锁定承诺的情况。

3、本次权益变动的股东中铝国际未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。

4、本次权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《简式权益变动报告书》。

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

                                            2016 年 5 月 29 日