证券代码：002090                 证券简称：金智科技                公告编号：2016-062

 1

江苏金智科技股份有限公司

关于部分实际控制人及高管减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 16 日接到实

际控制人冯伟江、叶留金、贺安鹰、朱华明以及高级管理人员张浩、李剑的通知，

2016 年 6 月 15 日，公司实际控制人冯伟江、叶留金、贺安鹰、朱华明通过深圳证

券交易所大宗交易方式分别减持了公司无限售流通股份 83.3950 万股、92.8625 万

股、39.6675 万股、60.5900 万股，分别占公司总股本的 0.3599%、0.4008%、0.1712%、

0.2615%；高级管理人员张浩、李剑通过深圳证券交易所竞价交易方式分别减持了公

司无限售流通股份5.4125万股、1.0000万股，分别占公司总股本的 0.0234%、0.0043%。

具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持比例

（%）

冯伟江 大宗交易 2016 年 6 月 15 日 24.91 83.3950 0.3599

叶留金 大宗交易 2016 年 6 月 15 日 24.91 92.8625 0.4008

贺安鹰 大宗交易 2016 年 6 月 15 日 24.91 39.6675 0.1712

朱华明 大宗交易 2016 年 6 月 15 日 24.91 60.5900 0.2615

张浩 竞价交易 2016 年 6 月 15 日 28.231 5.4125 0.0234

李剑 竞价交易 2016 年 6 月 15 日 29.01 1.0000 0.0043

合计 282.9275 1.2210

2、股东本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股份

（万股）

占总股本

 比例（%）

股份

（万股）

占总股本

  比例（%）

冯伟江

合计持有股份 376.7300  1.6258  293.3350  1.2659

其中：无限售条件股份 94.1825  0.4065  10.7875  0.0466

      有限售条件股份 282.5475  1.2194 282.5475  1.2194

叶留金

合计持有股份 411.6000  1.7763 318.7375  1.3755

其中：无限售条件股份 102.9000  0.4441 10.0375  0.0433

      有限售条件股份 308.7000  1.3322 308.7000  1.3322

贺安鹰

合计持有股份 198.8200  0.8580 159.1525  0.6868

其中：无限售条件股份 49.7050  0.2145 10.0375  0.0433

      有限售条件股份 149.1150  0.6435 149.1150  0.6435

朱华明

合计持有股份 242.3600  1.0459 181.7700  0.7844

其中：无限售条件股份 60.5900  0.2615 0.0000  0.0000

      有限售条件股份 181.7700  0.7844 181.7700  0.7844

张浩

合计持有股份 21.6500  0.0934 16.2375  0.0701

其中：无限售条件股份 5.4125  0.0234 0.0000  0.0000

      有限售条件股份 16.2375  0.0701 16.2375  0.0701

李剑

合计持有股份 4.4000  0.0190 3.4000  0.0147

其中：无限售条件股份 1.1000  0.0047 0.1000  0.0004

      有限售条件股份 3.3000  0.0142 3.3000  0.0142

二、公司实际控制人及高级管理人员做出的全部股份锁定承诺

1、2014年1月2日，公司控股股东江苏金智集团有限公司购回其2013年1月16日

与中信证券股份有限公司进行的约定式购回交易的1,000万股股份操作后承诺：江苏

金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、朱华明、郭伟、贺安

鹰在本次购回操作后的12个月内不减持公司股份。

2、2014年4月17日，江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、

丁小异、朱华明、郭伟、贺安鹰承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公

司股份低于公司股份总数的5%。

3、2015年11月26日，江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、

朱华明、郭伟、贺安鹰、丁小异、张浩、李剑承诺在2015年11月25日增持后6个月内

不减持所持有的公司股份。

4、股东冯伟江、叶留金、贺安鹰、朱华明、张浩、李剑本次减持不违反上述股

份锁定承诺。

三、其他相关事项

1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公

司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监

高减持股份的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规

定。

2、自 2016 年 5 月 16 日披露《江苏金智科技股份有限公司简式权益变动报告书》

起至本次减持后，公司控股股东及实际控制人累计减持公司股份 276.5150 万股，占

公司目前总股本的 1.1934%。

3、本次减持后，公司控股股东江苏金智集团有限公司及实际控制人（徐兵、葛

宁、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、贺安鹰）共持有公司股票 10,657.2150 万

股，占公司目前总股本的 45.9920%。

4、公司控股股东及实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的

公司股份低于公司股份总数的 5%。

特此公告。

   江苏金智科技股份有限公司董事会

                                           2016 年 6 月 16 日