证券代码：002299         证券简称：圣农发展        公告编号：2016-038

福建圣农发展股份有限公司

关于股东减持完成并承诺不再减持的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年

5 月 21 日披露了《关于股东减持股份的补充公告》（公告编号：2016-033），

公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）、公司实际控

制人及其一致行动人（傅光明、傅长玉、 傅芬芳、傅露芳）承诺：自上述公告

发布之日起，至 2016 年 12 月 31 日，通过证券交易系统以大宗交易方式出售的

股份不超过公司股份总数的 3%。

2016 年 6 月 18 日，公司收到控股股东圣农实业、公司实际控制人及其一致

行动人（傅光明、傅长玉、 傅芬芳、傅露芳）出具的《股份减持实施情况告知

函》，通知公司其减持计划已实施完毕，并在未来六个月内不以任何形式减持其

直接或间接持有的公司股份，现将具体情况公告如下：

一、近 6 个月内公司控股股东、实际控制人及一致行动人减持情况

1、相关股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）
减持股数（股） 减持比例（%）

圣农实业 大宗交易 2016 年 3 月 16 日—18 日 20.26 10,800,000 0.97%

傅长玉 大宗交易 2016 年 5 月 17 日 25.62 3,000,000 0.27%

合计 — — — 13,800,000 1.24%

2、相关股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

圣农实业 合计持有股份 471,649,257 42.46% 460,849,257 41.48

股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

其中：无限售条件股份 471,649,257 42.46% 460,849,257 41.48

有限售条件股份 0 0 0 0

傅长玉

合计持有股份 35,813,520 3.22 32,813,520 2.95%

其中：无限售条件股份 35,813,520 3.22 32,813,520 2.95%

有限售条件股份 0 0 0 0

二、《股份减持实施情况告知函》主要内容

鉴于圣农实业下辖子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）

总体发展迅猛，业务量逐年增加，我们原计划通过减持我们持有的部分圣农发展

股份而获取资金用于圣农食品的扩大再生产，但考虑到以下因素：

我国白羽肉鸡祖代鸡引种在经历 2013 年引种高峰以及 2014 年、2015 年引

种大幅度下降后，预计 2016 年较 2015 年将继续大幅下降（根据畜牧业协会统计

数据，2016 年 1-5 月，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量不足 5万套），预计未来三

年整个中国白羽肉鸡行业可能将迎来因供给紧缺而导致行情的根本好转的历史

性机会，同时，公司通过近年的逆势扩张，预计 2016 年及 2017 年较之前相比经

营情况将大幅好转。

因此，基于对行业未来趋势的信心及公司内在价值的判断，我们决定在未来

六个月内不以任何形式减持我们直接或间接持有的公司股份，圣农食品扩大再生

产所需的资金我们将另行筹划。

三、其他有关说明

1、圣农实业、傅长玉女士上述减持公司股份未违反《公司法》、《证券法》、

《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，同时，截止本公告发布日，圣农实业及傅长玉女士已严格履行

了所作出的相关承诺。

2、截止本公告披露日，圣农实业持有公司股份 460,849,257 股，占公司股

份总数的 41.48%，傅长玉女士持有公司股份 32,813,520 股，占公司股份总数的

2.95%，傅芬芳女士持有公司股份 10,798,940 股，占公司股份总数的 0.97%。

四、备查文件

1、《股份减持实施情况告知函》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

    董   事   会

 二〇一六年六月二十日