证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临 2016-085

鸿达兴业股份有限公司

关于控股股东承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 1 日接到控股股

东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”或“控股股东”）《关于不

减持鸿达兴业股份的承诺函》，具体情况如下：

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司持续创新的肯定，为支持上市公

司发展，鸿达兴业集团承诺自本承诺函出具之日起 6 个月内（即 2016 年 8 月 1

日至 2017 年 1 月 31 日前）不减持公司股份。同时，鸿达兴业集团将一如既往地

依法支持上市公司经营工作，帮助公司进一步增强核心竞争力，督促公司不断提

高投资者回报水平。

截止本公告披露之日，鸿达兴业集团最近 4年内未减持过公司股份。上述承

诺充分体现了控股股东对公司未来发展的信心。公司董事会将督促控股股东严格

遵守上述承诺。

目前公司生产经营状况良好，各项业务稳健发展。公司在深化氯碱新材料一

体化产业链的基础上，重点推动环保、新型 PVC 制品应用、供应链管理等业务的

发展，同时通过持续的“技术创新、产品创新、服务创新和管理创新”，进一步

增强公司的核心竞争力和持续发展能力。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

                                             二○一六年八月二日