证券代码：002653           证券简称：海思科           公告编号：2017-059

海思科医药集团股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人承诺不减持公司股票的

公告

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月

11 日 9:30-11:30 在全景网举办了 2016 年度业绩说明会。会上有许多投

资者关心公司大股东是否减持，与会董事长兼总经理王俊民先生表示不减

持自己所持有的公司股票。

同日，为维护广大股东利益同时基于对公司未来发展的信心，公司控

股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士及郑伟先生作出一致性承诺：

自本公告发布之日起的未来六个月内不减持自己持有的公司股票。

截至本公告发布日，王俊民先生、范秀莲女士及郑伟先生共持有公司

股票 793，893，600 股，占公司总股本 73.49%。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

       2017 年 5 月 12 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。