证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2017-063

合力泰科技股份有限公司

股东减持股份进展公告

2017年6月20日合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）发

布了公司股东计划减持股份情况的公告，详见公司发布在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

上的《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-062）。

曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、泰和县行健投资有限

公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）合计持有公司

512,342,850股股份，占公司总股本3,128,310,676股的16.38%。上述股东为公司实

际控制人文开福先生一致行动人，其中曾小利女士任公司监事。

上述股东股份取得方式为2014年公司发行股份购买资产（即公司的非公开发

行），根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上述股

东承诺减持股份时采取集中竞价交易方式的，在任意九十个自然日内，减持股份的

总数不超过公司股份总数的百分之一；在限制转让期届满（2017年3月31日限制转让

期已满）后的十二个月内，减持股份不超过其持有该次非公开发行股份的百分之五

十；减持股份时采取大宗交易方式的，在任意九十个自然日内，减持股份的总数不

超过公司股份总数的百分之二。

上述股东本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日之后的90个自然日内以

集中竞价方式减持本公司股份不超过31,283,105股（含），占公司总股本的1%；以

大宗交易方式减持本公司股份不超过59,347,924股（含），占公司总股本的1.90%。

公司将根据上述事项进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风

险。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二0一七年六月二十一日