深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 减持计划的主要内容:深圳创新投资集团有限公司(以下简称:"深创投") 于2017年4月17日出具的《持股5%以上股东减持公司股份告知函》,深创投 自减持计划公告之日起三个交易日后三个月内通过大宗交易方式(自减持计 划公告之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价方式)减持合计不超过 3,305,869股,即不超过公司总股本的1%,减持价格视减持时的二级市场价格 及交易方式确定,且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。详见公司于 2017年4月18日披露的《关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告》(公告 编号: 2017-047号)。
- 减持计划的实施情况:截至本公告日,深创投在本次减持计划实施期间,通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份3,143,700股,占公司总股本的0.9509%。截至目前,深创投持有公司无限售条件流通股16,956,300股,占公司总股本的5.1292%。

一、 减持计划主要内容

深创投于2017年4月17日出具的《持股5%以上股东减持公司股份告知函》,深创投自减持计划公告之日起三个交易日后三个月内通过大宗交易方式(自减持计划公告之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价方式)减持合计不超过3,305,869股,即不超过公司总股本的1%,减持价格视减持时的二级市场价格及交易方式确定,且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。详见公司于2017年4月18日披露的《关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告》(公告编号:2017-047号)。

2017年7月18日减持期限届满,截止本公告披露日,深创投在本次减持计划实施期间累计减持公司股票3,143,700股,占公司总股本的0.9509%。

二、 减持计划的实施结果

1、根据公司于近日收到深创投出具的《关于减持股份计划实施结果的告知函》,深圳创投本次减持股份计划的减持时间区间已届满,有关减持计划的实施结果如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
深创投	大宗交易	2017 / 5 / 10	12.10	2,350,000	0.7109%
深创投	集中交易	2017 / 5 / 18	12.59	200,000	0.0605%
深创投	集中交易	2017 / 5 / 19	12.99	100,000	0.0302%
深创投	集中交易	2017 / 5 / 22	13.21	150,000	0.0454%
深创投	集中交易	2017 / 7 / 10	10.67	100,000	0.0302%
深创投	集中交易	2017 / 7 / 11	10.55	20,000	0.0060%
深创投	集中交易	2017 / 7 / 12	10.30	50,000	0.0151%
深创投	集中交易	2017 / 7 / 13	10.28	173700	0.0525%
合计				3,143,700	0.9509%

2、截至目前,本次减持计划期限已届满。本次减持计划实施前后,股东持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次减持	前持有股数	本次减持后持有股数
		股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
深创投	无限售条件股份	2,010	6.0801%	1695.63	5.1292%
	有限售条件股份	0	0	0	0
	合计持有股份	2,010	6.0801%	1695.63	5.1292%

3、本次实际减持情况与深创投此前披露的减持计划、承诺一致。

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 董事会 2017年7月26日