证券代码：002517        证券简称：恺英网络         公告编号：2017-120

恺英网络股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告

特别提示：

本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。恺英网络股份有限公司（以

下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日收到公司持股 5%以上股东海通开元投资

有限公司（以下简称“海通开元”）的股份减持相关资料，海通开元因自身业务

需要，于 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 8 月 21 日期间通过深圳证券交易所系统以

大宗交易及集中竞价交易的方式减持其持有的公司无限售流通股共计

33,649,800 股，占公司总股份的 4.689829%。本次减持后，海通开元持有公司股

份 35,875,182 股（其中无限售条件股数为 10,900,188 股；有限售条件股数为

24,974,994 股），占公司总股本的 4.999984%，其不再是公司持股 5%以上的股东。

具体情况如下：

一、股东本次权益变动的基本情况

1、股东减持股份的情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例（%）

海通开元 大宗交易 2017年3月15日         30.50  1,200,000 0.167246

海通开元 大宗交易 2017年3月16日         30.67  1,600,000 0.222995

海通开元 大宗交易 2017年3月20日         30.50  500,000 0.069686

海通开元 大宗交易 2017年3月21日         30.50  1,200,000 0.167246

海通开元 大宗交易 2017年4月17日         30.00  1,000,000 0.139372

海通开元 大宗交易 2017年4月20日         30.00  1,000,000 0.139372

股东海通开元投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、

完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保

证公告 内容与信息披露义务人提供的信息一致。

海通开元 大宗交易 2017年4月24日         30.00  1,000,000 0.139372

海通开元 大宗交易 2017年4月25日         31.02  1,700,000 0.236932

海通开元 大宗交易 2017年4月26日         30.77  2,000,000 0.278743

海通开元 大宗交易 2017年4月27日         31.35  2,000,000 0.278743

海通开元 大宗交易 2017年4月28日         32.04  4,000,000 0.557487

海通开元 大宗交易 2017年5月2日         31.56  5,074,900 0.707297

海通开元 大宗交易 2017年6月7日         30.00  6,000,000 0.836230

海通开元 大宗交易 2017年6月8日         30.60  2,000,000 0.278743

海通开元 集中竞价 2017年7月26日         34.09  75,000 0.010453

海通开元 集中竞价 2017年7月27日         34.09  300,000 0.041812

海通开元 集中竞价 2017年7月28日         33.69  353,300 0.049240

海通开元 集中竞价 2017年8月1日         33.34  390,000 0.054354

海通开元 集中竞价 2017年8月2日         33.37  275,000 0.038327

海通开元 集中竞价 2017年8月3日         33.06  78,700 0.010969

海通开元 集中竞价 2017年8月9日         33.37  723,000 0.100766

海通开元 集中竞价 2017年8月10日         33.60  180,000 0.025087

海通开元 集中竞价 2017年8月11日         33.33  150,000 0.020906

海通开元 集中竞价 2017年8月16日         34.41  300,000 0.041812

海通开元 集中竞价 2017年8月17日         34.71  200,000 0.027874

海通开元 集中竞价 2017年8月18日         34.96  190,000 0.026481

海通开元 集中竞价 2017年8月21日         34.91  159,900 0.022286

合   计 33,649,800 4.689829

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

海通开

元投资

有限公

司

合计持有股数 69,524,982 9.689814 35,875,182 4.999984

其中：无限售条件

股数
44,549,988 6.209007 10,900,188 1.519177

有限售条件股数 24,974,994 3.480807 24,974,994 3.480807

二、股东承诺履行情况

海通开元投资有限公司承诺：自上市之日(2015 年 12 月 18 日)起 12 个月不

转让，之后在 2015 年承诺利润实现后可解禁所获股份的 33%，2016 年承诺利润

实现后可再解禁所获股份的 33%，2017 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的

34%。通过协议转让取得的存量股份 12 个月内不转让，之后在 2015 年承诺利润

实现后可解禁所获股份的33%,2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份的33%，

2017 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 34%。根据天职会计师事务所（普通

特殊合伙）于 2016 年 3 月 31 日出具的《关于恺英网络股份有限公司业绩承诺

完成情况的专项审核报告》（天职业字[2016]8566-3 号）,公司已经完成 2015 年

业绩承诺；根据天职会计师事务所（普通特殊合伙）于 2017 年 3 月 20 日出具

的《关于恺英网络股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天职业字

[2017]5112-3 号），公司已经完成 2016 年业绩承诺。截至本公告日, 海通开元

投资有限公司严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

海通开元投资有限公司所持公司可解除限售的股份已于2017年2月28日及

2017 年 5 月 17 日解除限售并上市流通，海通开元本次减持股份不存在违反上述

承诺的情况。

三、其他相关说明

1、海通开元近期减持其持有的本公司股票均未违反《中华人民共和国证券

法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。

2、海通开元近期减持其持有的本公司股票与公司于2017年2月28日及2017

年 5 月 17 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》

（公告编号：2017-008、2017-057）中的减持计划一致。

3、海通开元不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持完成后，海通开

元不再为持有公司 5%股份以上的股东。

4、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日

恺英网络股份有限公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董事会