证券代码：002475     证券简称：立讯精密     公告编号：2017-051

立讯精密工业股份有限公司

关于控股股东减持股份的公告

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2017

年 9 月 19 日收到控股股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）通知，

立讯有限于 2017 年 9 月 19 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限

售条件流通股 63,450,000 股，占公司总股本的 1.9997%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）
减持股数（股） 减持比例（%）

立讯有限公司 大宗交易 2017 年 9 月 19 日 19.74 63,450,000 1.9997

除本次披露的减持外，公司控股股东立讯有限及其一致行动人王来胜先生自

2016 年 10 月 25 日和 2016 年 11 月 8 日分别披露《简式权益变动报告书》及减

持公告后未发生减持公司股份的行为。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

立讯有限

公司

合计持有股份 1,591,914,450 50.1712 1,528,464,450 48.1715

其中：无限售条件股份 1,591,914,450 50.1712 1,528,464,450 48.1715

有限售条件股份 - - - -

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次减持所获资金用途

德国当地时间 2017 年 8 月 30 日，公司控股股东香港立讯有限公司与 TRW

Automotive Inc.（系德国采埃孚公司的全资子公司，以下简称“TRW”）在德国

法兰克福就购买 TRW 旗下的全球车身控制系统事业部（包含资产或股权）签署

了相关法律文件，具体内容可参见《立讯精密工业股份有限公司澄清并复牌公告》

（公告编号：2017-041）。香港立讯有限公司本次减持所获资金将主要用于支

付该收购项目的部分对价。

三、其他相关说明

1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等有关法律、法规的规定。

2、本次减持不存在违反相关承诺的情况。

3、公司控股股东、实际控制人立讯有限公司未做出过关于最低减持价格等

承诺。

4、控股股东立讯有限公司承诺：连续 12 个月内通过证券交易系统出售的

股份低于公司股份总数的 5%。

立讯精密工业股份有限公司

                                                      董事会

         2017 年 9 月 19 日