证券代码：002601     证券简称：龙蟒佰利     公告编号：2017-115

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于股东减持股份计划实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连

带责任。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 22 日披

露了《龙蟒佰利联集团股份有限公司股东减持股份预披露公告》，合计持本公

司股份 402,680,346 股（占本公司总股本比例 19.82%）的公司股东河南银泰投

资有限公司（以下简称“银泰投资”），汤阴县豫鑫木糖开发有限公司（以下

简称“豫鑫木糖”），董事谭瑞清、常以立、杨民乐，监事冯军、赵拥军及高

管和奔流、申庆飞、靳三良，计划在减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的

6 个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 45,250,878 股，不超过公

司总股本的 2.23%【详见 2017 年 6 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股东减持股份预披露公告》

（公告编号：2017-088）】。

2017 年 7 月 20 日，公司收到申庆飞先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集

团股份有限公司股票告知函》，于 2017 年 7 月 14 日减持公司股份 208,750 股，

其减持数量已超过个人减持计划的 50%；收到靳三良先生发来的《关于已减持

龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》，于 2017 年 7 月 17 至 2017 年 7 月

19 日减持公司股份 201,250 股，其减持数量已达到个人减持计划的 100%【详见

2017 年 7 月 21 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份计划实施进展公告》（公告编

号：2017-093）】。

2017 年 7 月 21 日，公司收到杨民乐先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集

团股份有限公司股票告知函》，于 2017 年 7 月 19 日至 2017 年 7 月 21 日减持

公司股份 367,000 股，其减持数量已超过个人减持计划的 50%；公司收到申庆

飞先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》，于

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
2017 年 7 月 20 日减持公司股份 10,000 股，其减持累计数量已达到个人减持计

划的 100%；收到赵拥军先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司

股票告知函》，于 2017 年 7 月 20 日减持公司股份 10,584 股，其减持数量已达

到个人减持计划的 100%【详见 2017 年 7 月 25 日刊载于《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份计划实施

进展公告》（公告编号：2017-094）】。

2017 年 7 月 28 日，公司收到杨民乐先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集

团股份有限公司股票告知函》，于 2017 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 27 日减持

公司股份 204,375 股，其减持累计数量已达到个人减持计划的 100%；公司收到

和奔流先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》，

于 2017 年 7 月 27 日至 2017 年 7 月 28 日减持公司股份 1,850,000 股，其减持数

量已超过个人减持计划的 50%【详见 2017 年 8 月 1 日刊载于《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份计划

实施进展公告》（公告编号：2017-095）】。

2017 年 10 月 13 日，公司收到冯军先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集

团股份有限公司股票告知函》，于 2017 年 7 月 17 日至 2017 年 7 月 27 日累计

减持公司股份 199,300 股，累计减持数量达到个人减持计划的 48.39%；公司收

到银泰投资发来的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》，

于 2017 年 7 月 14 日至 2017 年 9 月 4 日减持公司股份 8,689,380 股，减持累计

数量达到其减持计划的 42.76%；公司收到豫鑫木糖发来的《关于已减持龙蟒佰

利联集团股份有限公司股票告知函》，于 2017 年 7 月 20 日至 2017 年 9 月 21

日减持公司股份 6,500,000 股，减持累计数量达到其减持计划的 31.99%。

截至本公告日，公司董事谭瑞清先生、常以立先生未减持公司股份。

截至 2017 年 10 月 13 日，上述股东、董事、监事及高管减持计划时间已过

半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳

证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

相关规定，现将相关减持计划实施进展情况说明如下：

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
一、股东减持股份情况

股东名

称
减持方式 减持期间 减持均价

减持股数

（股）

占总股

本比例
谭瑞清 - - - - -

常以立 - - - - -

杨民乐

集中竞价交易 2017 年 7 月 19 日 18.75 元      150,000  0.0074%

集中竞价交易 2017 年 7 月 20 日 19.32 元      117,000  0.0058%

集中竞价交易 2017 年 7 月 21 日 18.80 元      100,000  0.0049%

集中竞价交易 2017 年 7 月 24 日 19.00 元       45,000  0.0022%

集中竞价交易 2017 年 7 月 26 日 18.47 元      110,000  0.0054%

集中竞价交易 2017 年 7 月 27 日 19.40 元       49,375  0.0024%

冯军
集中竞价交易 2017 年 7 月 17 日 17.91 元      159,300  0.0078%

集中竞价交易 2017 年 7 月 27 日 19.72 元       40,000  0.0020%

赵拥军 集中竞价交易 2017 年 7 月 20 日 19.33 元       10,584  0.0005%

和奔流
集中竞价交易 2017 年 7 月 27 日 19.60 元      100,000  0.0049%

集中竞价交易 2017 年 7 月 28 日 18.88 元    1,750,000  0.0861%

申庆飞
集中竞价交易 2017 年 7 月 14 日 18.60 元      208,750  0.0103%

集中竞价交易 2017 年 7 月 20 日 19.30 元       10,000  0.0005%

靳三良
集中竞价交易 2017 年 7 月 17 日 18.01 元       50,000  0.0025%

集中竞价交易 2017 年 7 月 19 日 18.53 元      151,250  0.0074%

银泰投资 集中竞价交易
2017 年 7 月至 2017

年 9 月
18.80 元 8,689,380 0.4276%

豫鑫木糖 集中竞价交易
2017 年 7 月至 2017

年 9 月
18.81 元 6,500,000 0.3199%

合计   18,240,639  0.8976%

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称
减持前持有股份 减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

谭瑞清 248,265,996 12.22% 248,265,996 12.22%

常以立 1,575,000 0.08% 1,575,000 0.08%

杨民乐  2,285,500  0.11%    1,714,125  0.08%

冯军  1,647,500  0.08%    1,448,200  0.07%

赵拥军     42,329  0.0021%       31,745  0.0016%

和奔流 31,461,456 1.55% 29,611,456 1.46%

申庆飞 875,000 0.04% 656,250 0.03%

靳三良 805,000 0.04% 603,750 0.03%

银泰投资 70,553,952  3.47% 61,864,572 3.04%

豫鑫木糖 45,168,613 2.22% 38,668,613 1.90%

三、其他事项说明

截止本公告日，上述公司股东、董事、监事及高管所减持股份数量在其减

持计划之内，本次减持股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》等有关法律法规和业务规则的规定，上述公司股东、董事、监事及

高管不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司生产经营产

生不利影响。

四、备查文件

《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

                                                                           2017 年 10 月 13 日