证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2017-110

合力泰科技股份有限公司

关于股东减持比例达到1%的公告

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于2017年10月30

日接到股东尹宪章、李三君、余达、泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投

资”）通知，以上股东通过大宗交易方式减持公司无限售股票合计18,539,592股。

截至本公告披露之日，股东曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、

泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）、行健投资通过证券交易系统

减持公司股份总数累积超过1%（上述股东为公司控股股东一致行动人）。具体情况

如下：

一、 股东减持情况

股东姓

名
减持方式 减持期间

减持均

价（元/

股）

减持股数
占公司总

股本

曾力 集中竞价 7 月 20 日-9 月 8 日 10.35 4,118,700  0.13166%

陈运 集中竞价 8 月 30 日-9 月 15 日 11.09 8,727,400  0.27898%

马娟娥 集中竞价 7 月 20 日-9 月 4 日 10.8 1,921,524  0.06142%

尹宪章 集中竞价 7 月 20 日-9 月 4 日 9.48 2,670,017  0.08535%

李三君 集中竞价 7 月 13 日 9.31 706,600  0.02259%

余达 集中竞价 7 月 13 日-9 月 4 日 10.57 813,700  0.02601%

曾小利 集中竞价 9 月 6 日 11.12 509,860  0.01630%

易泰投资 集中竞价 7 月 20 日-9 月 4 日 9.91 5,065,900  0.16194%

行健投资 集中竞价 9 月 5 日-9 月 6 日 11.27 6,748,966  0.21574%

尹宪章 大宗交易 10 月 30 日 11.26 1,902,885  0.06083%

李三君 大宗交易 10 月 30 日 11.26 1,294,170  0.04137%

余达 大宗交易 10 月 30 日 11.26 2,186,215  0.06988%

行健投资 大宗交易 10 月 30 日 11.26 13,156,322  0.42056%

合计       49,822,259  1.59263%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 股东本次减持前后持股情况

股东名

称

本次减持前持股 本次减持后持股

持股股数（股） 持股比例（%） 持股股数（股） 持股比例（%）

曾力 114,190,510 3.65% 110,071,810  3.52%

陈运 104,674,530 3.35% 95,947,130  3.07%

马娟娥 66,611,034 2.13% 64,689,510  2.07%

尹宪章 33,305,516 1.06% 28,732,614  0.92%

李三君 28,547,526 0.91% 26,546,756  0.85%

余达 19,031,684 0.61% 16,031,769  0.51%

曾小利 9,515,842 0.30% 9,005,982  0.29%

易泰投资 56,860,920 1.82% 51,795,020  1.66%

行健投资 79,605,288 2.54% 59,700,000  1.91%

注：本次减持前的持股情况是按照2017年6月20日披露《合力泰科技股份有限公司股东减持股

份预披露公告》前的股东持股情况。

三、其他事项说明

1、上述股东为控股股东一致行动人，本次减持采取大宗交易方式进行，根据相

关规定，无需进行预先披露。上述股东承诺在任意连续90个自然日内通过证券交易

系统大宗交易方式出售的股份数不超过公司股份总数的2%。

2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营

产生影响，公司基本面未发生重大变化。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二0一七年十一月一日