证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2017-061

拓维信息系统股份有限公司 关于控股股东一致行动人终止减持股份 计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月11日披露了《关于控股股东一致行动人减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2017-052),公司持股5%以上股东宋鹰先生及股东周玉英女士拟自公告之日起十五个交易日后六个月内减持公司股份数量合计不超过22,212,830股,即不超过公司总股本的2%。

一、控股股东一致行动人减持股份情况

自2017年10月11日至本公告日,宋鹰先生及周玉英女士未对其持有的公司 股份进行减持,现持有公司股份情况如下:

股东名称	持有公司股份数量	占公司总股本的比例
宋鹰	151,598,796 股	13.6497%
周玉英	28,941,830 股	2.6059%

二、关于终止减持股份计划的情况

2017年11月21日,公司收到宋鹰先生及周玉英女士出具的《关于终止公司股份减持计划的告知函》,由于宋鹰先生及周玉英女士已采取其他方式解决资金需求,为维护资本市场稳定和广大投资者的利益,决定终止上述减持计划。

三、备查文件

《关于终止公司股份减持计划的告知函》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2017年11月22日