证券代码：002326        证券简称：永太科技        公告编号：2017-84

浙江永太科技股份有限公司

关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司原持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股

票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989 万股，占富祥股份总股本的 17.71%，

上述股份已于 2016 年 12 月 22 日解除限售；上述股份的初始投资金额为 6,422

万元；

2、截至本公告日，公司尚持有富祥股份 1,096.67 万股，占富祥股份总股本的

9.76%。本次减持将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的具体金额及相

关财务数据受实施时的市场环境影响，目前尚无法测算；

3、本次行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组；

4、本次减持事宜已经第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需获得公司股东

大会批准。

公司持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股票

代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989 万股，占富祥股份总股本的 17.71%。

为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司已于 2016 年 12 月 23 日、2017 年

3 月 14 日通过深圳证券交易所大宗交易平台出售江西富祥药业股份有限公司股

票合计 780 万股，2017 年 8 月 8 日、9 日、10 日通过深圳证券交易所集中竞价

方式出售富祥股份股票 112.33 万股。上述股份出售后，公司尚持有富祥股份股

票 1,096.67 万股，约占富祥股份总股本的 9.76%。公司将在自本次减持计划公

告之日起十五个交易日后的六个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择

机出售不超过 1,096.67 万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公

积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并在股东大会授权

范围内，授权董事长指派专人负责具体操作事宜。

一、持股情况

截至本公告日，公司共持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股

份”）股份(股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,096.67 万股，占富祥

股份总股本的 9.76%。

上述股份来源为富祥股份首次公开发行股票并上市前持有及 2016 年半年度

富祥股份权益分派资本公积金转增股本持有。

二、拟减持计划

1、减持原因：进一步提高公司资产的使用效率

2、减持数量：按照目前富祥股份的总股本，预计所减持股份数量合计将不

超过1,096.67万股（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动

事项，应对该数量进行相应调整），即不超过富祥股份总股本的9.76%。

3、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行

（2017年12月20日-2018年6月19日）

4、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交

易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过富祥股份总

数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股

份的总数不超过富祥股份总数的百分之二；采取协议转让方式的，单个受让方的

受让比例不得低于富祥股份总数的百分之五。

5、减持价格：根据减持时的市场情况及交易方式确定。

三、本次减持对公司的影响

1、公司拟根据证券市场情况择机对上述股份进行处置，可以获得一定的投

资收益，有利于提高公司整体资产的使用效率，有利于公司加大对主营业务投入

和战略布局的推荐，有利于实现股东利益最大化。

2、公司拟减持所持有的富祥股份1,096.67万股股票，初始投资金额为3,541

万元，本次交易获利将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的具体金额及

相关财务数据受实施时的市场环境影响，目前尚无法测算。

3、有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 28 日