证券代码：000546          证券简称：金圆股份          编号：临 2017-138 号

金圆水泥股份有限公司

非公开发行有限售条件的流通股解除限售提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量共计为 263,323,006 股 A 股，占公

司总股本的 36.85%

2、本次限售条件流通股可上市流通日为 2017 年 12 月 11 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

根据中国证监会于 2014 年 11 月 25 日出具的证监许可〔2014〕1259 号《关于核

准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控股集团有限公司等发行股份购买资产的

批复》文件，金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”，“光华控股”为公司原名“吉

林光华控股集团股份有限公司”简称）向金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控

股”）、康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”）、邱永平、方岳亮、陈国

平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等 10 名交易对象发行股份的方式购买其

持有的青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）合计 100.00%的股权。本

次交易共向 10 名特定对象合计发行 428,933,014 股，具体情况如下：

发行对象 发行数量(股)

金圆控股  245,661,521

康恩贝集团  83,837,103

邱永平  36,849,635

闻焱  12,711,858

陈涛  12,282,925

赵卫东  12,282,925

范皓辉  10,333,425

胡孙胜  8,305,430

陈国平  3,899,430

方岳亮  2,768,762

合计  428,933,014

2014 年 12 月 9 日，本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市。公司总股本

增至 598,439,493 股。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况

金圆控股集

团有限公司、

康恩贝集团

有限公司、邱

永平、方岳

亮、陈国平、

闻焱、陈涛、

赵卫东、范皓

辉、胡孙胜

股份限售承

诺

金圆控股集团有限公司同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承

诺函，并承诺：1、本公司在本次发行中认购的光华控股的股份锁定至下述两

个日期中较晚的日期：（1）自本次发行股票上市之日起满三十六（36）个月

之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之

利润补偿协议》（包括其补充协议）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施

完毕之日；在前述锁定期结束之前，不以任何方式转让本公司在本次发行中

认购的光华控股股份。若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律

责任。2、补偿期限内第一个会计年度，本公司为补偿主体，本公司应承担的

补偿比例为本公司对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三个会计年

度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），本公司为补偿主体，应承

担的补偿比例=本公司当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全

部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。3、在本公司为补

偿主体时，本公司对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连

带责任。

康恩贝集团有限公司同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺

函，并承诺如下：1、本公司对因于 2013 年 7 月 29 日取得吴律文持有的互助

金圆 4.5455%股权而相应认购的光华控股的股份锁定至下述两个日期中较晚

的日期：（1）自本次发行结束之日起满三十六（36）个月之日；（2）资产出

售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包

1、闻焱、胡孙胜、陈国平、范皓辉、陈涛、

赵卫东所持有的全部限售股以及康恩贝集团持

有的第三部分股份（即 47,417,258 股）已于 2015

年 12 月 09 日上市流通（具体情况详见公司 2015

年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的《金圆水泥股

份有限公司非公开发行有限售条件的流通股解

除限售提示性公告》。）

2、邱永平、方岳亮所持有本次发行的全部

限售股以及康恩贝集团持有的第二部分股份（即

16,650,565 股）已于 2017 年 6 月 19 日上市流通

（具体情况详见公司 2017 年 6 月 16 日披露于巨

潮资讯网的《金圆水泥股份有限公司非公开发行

有限售条件的流通股解除限售提示性公告》。）

3、本次申请解除股份限售的股东金圆控股、

康恩贝集团均已严格履行了股份锁定承诺，未有

违反承诺情况。

括其补充协议，如有）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；2、

本公司对持有的互助金圆 3.9453%股权而相应认购的光华控股股份做出如下

锁定承诺：（1）前述在本次发行中认购的光华控股股份锁定期限至 2015 年度

的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（2）如互助金圆在 2015 年度

未实现盈利预测指标，前述在本次发行中认购的光华控股股份继续延长锁定

期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施完

毕之日；3、除上述 8.4908%的互助金圆股权外，本公司对持有的互助金圆

11.0547%股权相应认购的光华控股股份做出如下锁定承诺：（1）如互助金圆

在 2014 年度实现盈利预测指标，则锁定至自本次发行上市之日起满十二（12）

个月之日；（2）如互助金圆在 2014 年度未实现盈利预测指标，在本次发行中

认购的光华控股股份延长锁定期限至 2015 年度的各项盈利预测补偿（如有）

均实施完毕之日；（3）如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，前述在

本次发行中认购的光华控股股份继续延长锁定期限至 2016 年度的各项盈利预

测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施完毕之日。4、在前述锁定期结束

之前，本公司不以任何方式转让本公司在本次重组中认购的光华控股的股份。

若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。5、补偿期限内第

一个会计年度，本公司为补偿主体，本公司应承担的补偿比例为本公司对互

助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测

补偿及期末减值额的补偿），本公司如为补偿主体，应承担的补偿比例=本公

司当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的

本次发行的仍处于锁定期的股份之和。6、在本公司为补偿主体时，本公司对

其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连带责任。

邱永平、方岳亮同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺函，

并在此郑重承诺如下：（1）本人在本次发行中认购的光华控股股份锁定至下

述日期：补偿期限内（即 2014 年度、2015 年度及 2016 年度）的各项盈利预

测补偿（如有）均实施完毕之日；在前述锁定期结束之前，不以任何方式转

让本人在本次发行中认购的光华控股股份。若本人违反上述承诺，将承担由

此引起的一切法律责任。（2）补偿期限内第一个会计年度，本人为补偿主体，

本人应承担的补偿比例为本人对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第

三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），本人如为补偿

主体，应承担的补偿比例=本人当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份

/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。（3）在本

人为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承

担连带责任。  闻焱、胡孙胜、陈国平、范皓辉、陈涛、赵卫东同意修改于

2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺函，并郑重承诺如下：（1）如互助金

圆在 2014 年度实现盈利预测指标，则各自在本次发行中认购的光华控股的股

份锁定至自本次发行股票上市之日起满十二（12）个月之日；（2）如互助金

圆在 2014 年度未实现盈利预测指标，则各自在本次发行中认购的光华控股的

股份延长锁定期限至 2015 年度的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；

（3）如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，则各自在本次发行中认

购的光华控股的股份继续延长锁定期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿（如

有）及期末减值额的补偿均实施完毕之日。（4）补偿期限内第一个会计年度，

本人为补偿主体，本人应承担的补偿比例为本人对互助金圆的持股比例；补

偿期限内第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补

偿），本人如为补偿主体，应承担的补偿比例=本人当期所持有的本次发行的

仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的

股份之和。（5）在本人为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内

应承担的补偿责任承担连带责任。  截至本核查意见出具日，前述关于股份

锁定承诺正在履行中，未出现违反前述承诺的情形。

康恩贝集团

有限公司;邱

永平;方岳亮;

陈国平;闻焱;

金圆控股集

团有限公司;

胡孙胜;陈涛;

范皓辉;赵卫

东

业绩承诺及

补偿安排

本次交易补偿期限为本次交易完成日当年及之后连续两个会计年度。若

在交易补偿期限内，实际净利润数低于相关盈利预测指标，则上述 10 名资产

出售方将在锁定期限内按照约定方式向光华控股进行补偿；若实际净利润高

于或等于相关盈利预测指标，则资产出售方无需向光华控股进行补偿。补偿

限额为锁定期内的资产出售方所认购股份总数。具体补偿方式分两个层次如

下：①当期盈利预测补偿的股份补偿。应补偿股份数计算公式为：当期盈利

预测补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之

和－补偿期限内截至当期期末的各会计年度目标公司累积实际净利润数）÷盈

利预测指标总和×（全部标的资产收购对价÷每股发行价格）－已补偿股份数

量－（已补偿现金金额÷每股发行价格） ②期末减值额的补偿。在补偿期限

届满时，光华控股将对全部标的资产进行减值测试，如全部标的资产的期末

减值额>（已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价格）×每股发行价格，则

补偿主体应另行向光华控股以股份方式补偿期末减值额。期末减值额补偿股

份数量的计算公式为：期末减值额补偿股份数量=全部标的资产的期末减值额

 1、2014 年盈利预测实现情况及 2015 年盈利

预测补偿实施情况：

互助金圆 2014 年实现扣除非经常性损益后

归属于母公司的净利润为 26,671.70 万元，完成

了 2014 年承诺利润。2015 年度实际实现扣除非

经常性损益后归属于母公司的净利润为

26,328.67 万元，完成率为 89.67%，2014 年至 2015

年累计实际实现扣除非经常性损益后归属于母

公司的净利润为 53,000.37 万元，与承诺利润数

差额为-487.41 万元，2015 年度的业绩承诺未能

实现。

根据《发行股份购买资产之利润补偿协议》

及其补充协议、《股份锁定承诺函》的约定，金

圆控股、康恩贝集团、邱永平及方岳亮为补偿主

÷每股发行价格－已补偿股份总数－（已补偿现金金额÷每股发行价格）其中，

各会计年度盈利预测指标总和＝补偿期限内目标公司各年度净利润预测数总

和。此外，金圆控股和康恩贝集团在相关补充协议中已经明确，在补偿期限

第二年或第三年，如金圆控股和康恩贝集团以所持光华控股股份不足以补偿

光华控股，则由金圆控股和康恩贝集团以现金方式就无法补偿的差额对光华

控股进行补偿，应补偿的现金根据下列公式计算：应补偿现金=[（补偿期限

内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和－补偿期限内截至当期期末

的各会计年度目标公司累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（全部标的

资产收购对价÷每股发行价格）－已补偿股份总数量－（已补偿现金金额÷每

股发行价格）]×每股发行价格金圆控股和康恩贝集团根据《发行股份认购资

产协议之利润补偿协议》第 3.2 条约定的股份补偿的比例分别补偿现金（即金

圆控股承担应补偿现金的 92.647%，康恩贝集团承担应补偿现金的 7.353%）。

体，承担 2015 年度利润承诺补偿义务，应补偿

股份数量共计 2,403,963 股，其中金圆控股应补

偿股份 1,835,666 股，康恩贝集团应补偿股份

272,129 股，邱永平应补偿股份 275,494 股，方月

亮应补偿股份 20,674 股。公司已在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司完成了对金圆控

股、康恩贝集团、邱永平和方岳亮 2015 年度业

绩承诺应补偿股份合计 2,403,963 股的回购注销

手续。股份补偿具体内容详见公司于 2016 年 7

月 29 日披露于巨潮资讯网的《金圆水泥股份有

限公司关于业绩承诺补偿股份注销完成的公

告》。

2、2016 年盈利预测实现情况：

互助金圆 2016 年实现扣除非经常性损益后

归属于母公司的净利润为 34,206.94 万元，完成

了 2016 年承诺利润。

根据天源资产出具的《金圆水泥股份有限公

司拟对青海互助金圆水泥有限公司进行减值测

试涉及的股东全部权益评估报告》（天源评报字

[2017]第 0132号）及中汇会计师事务所出具的《关

于金圆水泥股份有限公司重大资产重组注入标

的资产减值测试报告的审核报告》（中汇会鉴

[2017]3677 号），公司重大资产重组注入标的资产

互助金圆于 2016 年 12 月 31 日未发生减值。

综上所述，标的资产互助金圆在 2014 年度

实现的净利润超过盈利承诺水平，2015 年补偿义

务人盈利预测补偿均已实施完毕，2016 年互助金

圆完成了盈利承诺。标的资产于 2016 年 12 月 31

日未发生减值，无需进行期末减值额的补偿。本

次申请解除股份限售的股东金圆控股、康恩贝集

团均未有违反《发行股份认购资产协议之利润补

偿协议》的情况。

三、本次解除限售的有限售条件流通股情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 12 月 11 日。

2、本次解除限售股份的数量为 263,323,006 股，占公司总股本的 36.85%。

3、本次申请解除股份限售的股东为金圆控股、康恩贝集团

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号
限售股份持有

人名称

目前所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

股份（股）

本次解除限售股

份占公司无限售

条件股份比例

本次解除限售

股份占公司目

前总股本比例

剩余限售部分

股份数量

1 金圆控股 267,707,628（注 1） 243,825,855 81.01% 34.12% 23,881,773

2 康恩贝集团 19,497,151（注 2） 19,497,151 6.48% 2.73% 0

合计  287,204,779 263,323,006 87.49% 36.85% 23,881,773

注 1：根据股份锁定承诺，金圆控股已严格履行了股份锁定承诺，且已办理完成

了 2015 年度业绩承诺应补偿股份 1,835,666 股的回购注销手续，2015 年盈利预测补偿

已实施完毕，未有违反业绩补偿承诺，因此金圆控股申请所持金圆股份 243,825,855

股的解除限售。除此之外，本次解除限售后金圆控股仍持有公司 2017 年非公开发行

股票所认购的 23,881,773 股限售股。

注 2：根据康恩贝集团有限公司所作出的股份锁定承诺，康恩贝集团所持金圆股

份 83,837,103 股，分三部分锁定，其中：1、康恩贝集团因于 2013 年 7 月 29 日取得

吴律文持有的互助金圆 4.5455%股权而相应认购的光华控股的股份（即 19,497,151 股）

锁定至下述两个日期中较晚的日期：（1）自本次发行结束之日起满三十六（36）个月

之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿

协议》（包括其补充协议，如有）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；

2、康恩贝集团对持有的互助金圆 3.9453%股权而相应认购的光华控股股份（即

16,922,694 股）做出如下锁定承诺：（1）前述在本次发行中认购的光华控股股份锁定

期限至 2015 年度的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（2）如互助金圆在

2015 年度未实现盈利预测指标，前述在本次发行中认购的光华控股股份继续延长锁定

期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施完毕之日；

3、除上述 8.4908%的互助金圆股权外，本公司对持有的互助金圆 11.0547%股权相应

认购的光华控股股份（即 47,417,258 股）做出如下锁定承诺：（1）如互助金圆在 2014

年度实现盈利预测指标，则锁定至自本次发行上市之日起满十二（12）个月之日；（2）

如互助金圆在 2014 年度未实现盈利预测指标，在本次发行中认购的光华控股股份延

长锁定期限至 2015 年度的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（3）如互助

金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，前述在本次发行中认购的光华控股股份继续

延长锁定期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施

完毕之日。

根据股份锁定承诺，康恩贝集团已严格履行了锁定承诺中关于第三部分股份（即

47,417,258 股）的承诺，该部分股份已于 2015 年 12 月 09 日上市流通。康恩贝集团已

严格履行了锁定承诺中关于第二部分股份，且已办理完成了 2015 年度业绩承诺应补

偿股份 272,129 股的回购注销手续，2015 年盈利预测补偿已实施完毕，第二部分股份

（即 16,650,565 股）已于 2017 年 6 月 19 日上市流通。因此康恩贝集团本次申请所持

金圆股份 19,497,151 股的解除限售。

四、本次解除限售后上市公司的股本结构

本次限售股上市流通后，上市公司股权结构变化情况如下：

 本次限售股份解除限售前 变动数 本次解除限售后

股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %

一、限售条件流通

股/非流通股
413,655,587 57.88 -263,323,006 150,332,581 21.04

 高管锁定股 29,711,672 4.16 0 29,711,672 4.16

 首发后限售股 382,731,872 53.56 -263,323,006 119,408,866 16.71

 股权激励限售股 1,080,043 0.15 0 1,080,043 0.15

 首发前限售股 132,000 0.02 0 132,000 0.02

二、无限售条件流

通股
300,988,809 42.12 +263,323,006 564,311,815 78.96

三、总股本 714,644,396 100 714,644,396 714,644,396 100

五、本次解除限售股东对解除限售股份的处置意图

本次解除限售股东金圆控股为公司的控股股东，该股东暂无计划在解除限售后六

个月以内通过深交所竞价交易系统出售解除限售流通股份。

若计划通过深交所集中竞价交易系统出售所持上述解除限售流通股，金圆控股将

严格遵照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易

所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并

履行相关信息披露义务。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；

4、西南证券有限公司对金圆水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易限售

股解禁事项无异议。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占

用情况；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保

情况；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

八、备查文件

1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表

2、独立财务顾问核查意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司

2017 年 12 月 8 日