利尔化学股份有限公司简式权益变动报告书

第四节 权益变动方式

、信息披露义务人本次减持前持有利尔化学股份的情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有利尔化学的 109,260,044股 股份,占

利尔化学总股本的 20,84%。

二、信 J冒、披露义务人权益变动情况

2017年 9月 14日 至 2017年 12月 15日 ,信息披露义务人累计通过深圳

证券交易所大宗交易系统出售利尔化学无限售条件流通股 20,974,920股 ,占利

尔化学总股本的 4%。 2017年 9月 19日 至 2017年 12月 15日 ,信息披露义务

人累计通过深圳证券交易所集中竞价系统出售利尔化学无限售条件流通股

5,234,680股 ,占利尔化学总股本的 0,998%。

本次权益变动后 ,中通公司持有利尔化学无限售条件流通股 83,050〗444股 ,

持股比例 15.84%。

三、信息披露义务人在利尔化学中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告签署日,信扈、披露义务人持有的禾

制,包括但不限于被质押、冻结等。

第五节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日,根据 《上市公司股东、董            写
ED

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管           丿J油
冖

等相关规定,信息披露义务人在本报告书签署日前 6个月内减持利尔化学股票的

情况如下 :

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

(元/股 )
减持股数 (股 )

减持比例

(%)

中通投资

有限公司

大宗交易 ⒛ 17年 9月 14日 12420 10,487,460 2

集中竞价

交易
2017年 9月 19日 2̄0日 12.402 2,625,380 05

集中竞价

交易

⒛ 17年 10月 13日 -16

日
13,17 2,609,300 0,4976

大宗交易 ⒛ 17年 12月 15日 15.03 10,487,460 2

合计 26,209,600 49983

其中,2017年 9月 19日 至 2017年 12月 15日 ,信 J冒、披露义务人累计通

过深圳证券交易所集中竞价系统出售利尔化学无限售条件流通股 5,234,680股 ,

占利尔化学总股本的 0,998%。

助 r夕 ″〃 9″ 沙c/i夕/F日

'
CHINA TECH INVEsT~【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NTs LIMITED
中 通 投 资 有 限 公 司

基本情况
⒕″r/BOr氵 z召ds`g`I日 f讶 r召 (s丿

上市公司名称
利尔化 学股份有

限公司
上市公司所在地

四川省绵 阳经济

技术开发区

股票简称 利尔化学 股票代码 002258

信 J自、披 露义务人

名称

中通 投资有 限公

司

信息披露义

务人注册地

香港上环永 乐西

街

177-183号
永 德

商贸中心 19字楼

拥有权益 的股份

数量变化

增加□ 减少 √

不变 ,但持股人发

生变化 □
有无一致行动人 有□  无  √

信启、披露义务人

是否为上市公 司

第一大股东

是□  否  √

信 息披露义务人

是否为上市公司

实际控制人

是□  否 √

权益变动方式

(可多选 )

通过交易所大宗交易

协议转让 □

间接方式转让 □

执行法院裁定 □

赠与 □
(请注明 )

通过证券交易所的集中交易 √

国有股行政划转或变更 □

取得上市公司发行的新股 □

继承□

其他  √

信启、披 露义务人

披露前拥有权益

的股份数量及 占

上市公司 己发行

股份比例

股票种类:流通股

持 股 比 例 :⒛ 。 84%

持 股 数 量 :109,260,⒁ 4股

本次权益变动后 ,

信 息披 露义务人

拥有权益 的股份

数量及变动比例

股票种类

变动比例

股票种类

持股比例

流通股

4.998%

流通股

15.84%

变 动 数 量 :26,⒛ 9,600股

持 股 数 量 :83,050,狃 4股

信息披露义务人

是否拟于未来 12

个月内继续增持

信息披露义务人在未来 12个月内将根据证券市场整体状

况并结合利尔化学的业务发展及其股票价格情况等因素,决

定是否增加或继续减少其在上市公司拥有的股份