证券代码：000935             证券简称：四川双马           公告编号：2018-42

四川双马水泥股份有限公司

限售股份解除限售的提示性公告

特别提示

1、本次限售股份解除限售的数量为 133,952,742 股，占总股本的 17.55％；

2、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 4 月 16 日。

一、 本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证监会《关于核准四川双马水泥股份有限公司向拉法基中国海外控

股公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1209 号）的核准，四川双

马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）于 2015 年 4 月，向拉法

基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国“）非公开发行了 147,578,333 股

股份并收购了其持有的都江堰拉法基水泥有限公司（以下简称“都江堰拉法基”）

25%股权。该非公开发行的147,578,333股股份的上市首日为2015年4月8日，

为有限售条件流通股（限售期 36 个月）。

其后，为履行盈利补偿承诺，拉法基中国办理了部分股份的解除限售手续。

目前尚余 133,952,742 股为限售股份。该 133,952,742 股的限售期已于 2018

年 4 月 7日届满。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2018 年 4 月 16 日；

2、本次限售股份解除限售的数量：133,952,742 股，占公司股份总数的百分比为

17.55％。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序

号

限售股份

持有人名

称

持股数量

（股）

持有限售股的

数量（股）

本次解除限售

股份的数量

（股）

本次解除限售

股份占上市公

司无限售条件

股份的比例

本次解除限售股份

占公司总股本的比

例

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

1

拉 法 基 中

国 海 外 控

股公司

133,952,761 133,952,742 133,952,742 21.28％ 17.55%

三、股本结构变化情况

股份类型 本次限售股份解除限售前
本次变动数

本次限售股份解除限售后

 股数 比例 股数 比例

一、有限售条件的流通

股

1、国家持股

2、国有法人持股

3、境内一般法人持股

4、境内自然人持股

5、境外法人持股 133,952,742 17.55% -133,952,742 0 0%

6、境外自然人持股

7、内部职工股

8、高管股份

9、机构投资者配售股

份

有限售条件的流通股

合计 133,952,742 17.55% -133,952,742 0 0%

二、无限售条件的流通

股

1、人民币普通股 629,487,591 82.45% +133,952,742 763,440,333 100%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件的流通股

合计 629,487,591 82.45% +133,952,742 763,440,333 100%

三、股份总数 763,440,333 100% 0 763,440,333 100%

四、 本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序

号
限售股份持有人名称 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行情况

1
拉法基中国海外控股

公司

明确承诺不对四川双

马的销售区域及投资

机会区域进行约束或

    该承诺正常履行中。

限定，对于任何商业机

会，四川双马均可从自

身利益出发进行独立

判断、决策及实施。

2
拉法基中国海外控股

公司

拉法基中国海外控股

公司在四川双马发行

股份购买都江堰拉法

基水泥有限公司 25%

股权中以资产认购取

得的四川双马发行的

股份，自股份上市之日

起 36 个月（以下简称"

锁定期"）内将不以任

何方式转让，包括但不

限于通过证券市场公

开转让或通过协议方

式转让。上述锁定期届

满后，将按照中国证监

会及深圳证券交易所

的有关规定执行。

   已履行完毕。

3
拉法基中国海外控股

公司

依据公司与拉法基中

国海外控股公司在发

行股份购买都江堰拉

法基水泥有限公司

50%股权时签署的《盈

利补偿协议》等协议，

如果在该次重大资产

重组实施完毕后三年

内，目标资产的实际盈

利数如低于净利润预

测数，拉法基中国海外

控股公司将按照有关

补偿协议对四川双马

进行补偿。

已履行完毕。

4
拉法基中国海外控股

公司

依据公司与拉法基中

国海外控股公司在发

行股份购买都江堰拉

法基水泥有限公司

25%股权时签署的《盈

已履行完毕。

利补偿协议》，如果标

的资产的 2013 年、

2014年和2015年实际

盈利数低于净利润预

测数，拉法基中国将按

照有关补偿协议对公

司进行补偿。

五、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用

情况。

2、 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司对该股东的违规担

保情况。

六、备查文件

 1、解除股份限售申请表。

                                         四川双马水泥股份有限公司董事会

                                                     2018 年 4 月 13 日