证券代码：002413     证券简称：雷科防务      公告编号：2018-077

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于部分股东承诺不减持公司股份的公告

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日收

到了北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、

北京科众众投投资管理中心（有限合伙）、曾大治等 26 位股东分别出具的关于不

减持公司股份的承诺函，具体内容如下：

一、 截止本公告披露日的承诺股东持股情况

截止本公告披露日，北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管

理中心（有限合伙）、北京科众众投投资管理中心（有限合伙）、曾大治等 26 位

股东共计持有 122,693,313 股，占公司总股本的 10.62%。具体情况如下：

序号 股东姓名 持股数量(股)

1 曾大治 17,455,790

2 曾涛 11,130,159

3 胡善清 7,074,637

4 北京雷科投资管理中心（有限合伙） 6,236,580

5 北京科雷投资管理中心（有限合伙） 6,229,760

6 赵保军 5,632,672

7 刘伟 5,565,580

8 李阳 5,565,080

9 任丽香 5,024,344

10 北京雷科众投投资管理中心（有限合伙） 4,583,660

11 姚迪 4,573,728

12 胡程 4,438,546

13 陈亮 4,370,953

14 丁泽刚 4,348,423

15 唐林波 4,010,461

16 刘海波 4,010,461

17 陈禾 3,537,317

18 赵保国 3,379,601

19 冷力强 3,379,601

20 周辉 3,379,601

21 李健 3,357,071

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

22 杨柱 1,422,959

23 杨静 1,104,003

24 张磊 1,104,003

25 王长杰 922,159

26 张静 856,164

合计 122,693,313

二、承诺具体内容

基于对公司未来发展前景的信心和对雷科防务价值的合理判断，上述股东分

别承诺如下：

本人(公司)所持有的股份将于 2018 年 6 月 26 日解除限售（实际解除限售日

期以深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司审批为准），自上

述股份解限上市流通之日起六个月内，如雷科防务股价低于 9 元/股，本人除通

过大宗交易向当前管理层及管理层控制的企业卖出的方式减持以外、不向二级市

场其他投资者减持所持雷科防务全部股份（包括承诺期间因雷科防务发生资本公

积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。

三、截止本公告披露日，公司股东承诺的不减持数量

公司董事、高管刘峰先生、高立宁先生于 2018 年 6 月 13 日作出 31,497,906

股不减持承诺。截止本公告披露日，公司股东承诺不减持的总数量为

154,191,219 股，占有总股本的 13.34%。

公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以

及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

                                       2018 年 6 月 22 日