证券代码：002878  证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-034

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于部分董事、监事、高管提前终止减持计划

并承诺未来三个月内不减持的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 6 月 15 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和深圳证券交易所网站披露了《关于董事、监事及高级管理人员减

持计划预披露的公告》（2018-030 号），其主要内容为：

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 14

日收到公司部分董事、监事和高级管理人员的《股份减持计划告知函》，共计 12

名担任公司董事、监事、高管的股东计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的

6 个月内减持公司股份，相关减持计划内容如下：

股东

姓名

减持原因 计划减持股份数

量不超过（股）

计划减持股份数量不超

过公司总股本的比例

减持

方式

王威 个人资金需求 1,156,000 0.888%
大宗交易、

集合竞价

杨平生 个人资金需求 409,000 0.314% 集合竞价

饶秀丽 个人资金需求 385,000 0.296% 集合竞价

王升 个人资金需求 192,000 0.147% 集合竞价

赵怀东 个人资金需求 192,000 0.147% 集合竞价

陈涛 个人资金需求 192,000 0.147% 集合竞价

向京 个人资金需求 181,000 0.139% 集合竞价

边雨辰 个人资金需求 168,000 0.129% 集合竞价

岳昕 个人资金需求 96,000 0.074% 集合竞价

李继东 个人资金需求 96,000 0.074% 集合竞价

李娅 个人资金需求 24,000 0.018% 集合竞价

刘岩 个人资金需求 24,000 0.018% 集合竞价

合计 3,115,000 2.932%

 注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处

理。

2018 年 6月 25日，公司收到上述 12名董事、监事和高管人员《关于提前终

止减持计划并承诺未来三个月内不减持的告知函》，决定提前终止本次减持计划，

具体如下：

一、 原减持计划主体的基本情况

序号 股东姓名 任职情况 持股总数 占总股本比例

1 王威 董事、总经理 4,624,000  3.551%

2 杨平生 董事、副总经理  1,637,647  1.258%

3 饶秀丽 副总经理 1,541,324  1.184%

4 王升 副总经理  770,647  0.592%

5 赵怀东 副总经理   770,647  0.592%

6 陈涛 副总经理   770,647  0.592%

7 向京 副总经理   725,324  0.557%

8 边雨辰
副总经理、董事会秘书、

财务总监
   674,353  0.518%

9 岳昕 董事  385,323  0.296%

10 李继东 副总经理  385,324  0.296%

11 李娅 监事会主席 96,353  0.074%

12 刘岩 监事 96,353  0.074%

合计 12,477,941  9.582%

二、减持计划的实施情况

截至本公告披露日，上述人员未减持股份。

三、本次承诺内容

基于对公司稳定健康发展的信心和对公司价值的合理判断，上述合计12名董

事、监事、高管决定提前终止实施原减持计划（2018-030号公告），并承诺自本

公告披露日起三个月内不减持股份。本次承诺的董事、监事、高管终止减持的股

份总数为3,115,000股，占原公告（2018-030）减持计划的100%。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2018年6月25日