证券代码：000813    证券简称：德展健康   公告编号：2018-035

德展大健康股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德展健

康”） 股东西藏锦桐创业投资有限公司（以下简称“西藏锦桐”）计划在 2018

年 4月 24日至 2018年 7月 24日期间以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公

司股份数量不超过 67,244,454 股，即不超过总股本的 3%。其中任意连续 90 个

自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的 1%，即不超过

22,414,818 股；任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份合计不超

过公司总股本的 2%，即不超过 44,829,636 股。具体情况详见公司于 2018 年 3

月 30 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露

的《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》。

2018 年 7 月 25 日，公司收到西藏锦桐《关于减持股份计划实施时间到期的

说明》，截至本公告披露日，西藏锦桐上述预披露公告披露的股份减持时间已到

期。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关

规定，现将西藏锦桐减持计划实施情况公告如下：

一、 股东减持情况

1、股东减持股份情况

2018 年 4 月 24 日至 2018 年 7 月 24 日期间，公司通过集中竞价交易和大宗

交易减持持有通过重大资产重组交易获得的非公开发行股份及资本公积转增股

方式取得的德展大健康股份有限公司股份 6,536,900 股，股份性质为无限售流通

股。

减持具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）

西藏锦桐

创业投资

有限公司

集中竞价交易 2018-04-25 9.53  320,200.00  0.0143

集中竞价交易 2018-04-26 9.71  1,369,300.00  0.0611

集中竞价交易 2018-04-27 10.23  3,051,900.00  0.1362

集中竞价交易 2018-05-07 10.45  496,000.00  0.0221

集中竞价交易 2018-05-15 10.50  657,500.00  0.0293

集中竞价交易 2018-05-21 10.36  548,700.00  0.0245

集中竞价交易 2018-05-22 10.37  32,800.00  0.0027

集中竞价交易 2018-05-29 10.48 60,500.00 0.0801

合计 6,536,900.00 0.2917

2、 本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本比例

（%）

西藏锦桐

创业投资

有限公司

合计持有股份 151,586,107 6.7628 145,049,207 6.4711

其中：无限售条件股份 49,878,607 2.2253 43,341,707 1.9336

    有限售条件股份 101,707,500 4.5375 101,707,500 4.5375

二、 其他相关说明

西藏锦桐本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以

及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

西藏锦桐本次减持与 2018 年 3 月 30 日披露的减持计划一致。

西藏锦桐不属于公司控股股东和实际控制人。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日