华英证券有限责任公司

关于山东弘宇农机股份有限公司

首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“本保荐机构” ）作为山东

弘宇农机股份有限公司（以下简称“弘宇股份”、“公司”）2017 年首次公开发行股

票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理

办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关法律法规的要求，现就本次弘宇股份首次公开发行限售股解禁上市流

通的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、公司首次公开发行股票及股本情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可【2017】1243 号）的核准，山东弘宇农机股份有限

公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，

并经深圳证券交易所《关于山东弘宇农机股份有限公司人民币普通股股票上市的

通知》（深证上【2017】471 号）同意，于 2017 年 8 月 2 日在深圳证券交易所中

小企业板挂牌上市。

公司首次公开发行前股本为 50,000,000 股，首次公开发行后总股本为

66,670,000 股。其中限售股份的数量为 50,000,000 股，占公司总股本的 75%，无

限售条件的股份数量为 16,670,000 股，占公司总股本的 25%。

（二）公司上市后股本变动情况

2018 年 5 月 3 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于山

东弘宇农机股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》，确定以公司 2017 年

12 月 31 日的股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含

税），共计派发现金红利 4,000,200.00 元，不送红股，不进行资本公积转增股本，

剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至本核查意见出具之日，公司股份总数未发生变化，仍为 66,670,000 股，

其中尚未解除限售的股份数量为 50,000,000 股（包含本次解除限售股份

30,940,525 股），占公司总股本的 75%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一） 本次申请解除股份限售股东的承诺如下

1、本次申请解除股份限售股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》及

《首次公开发行股票并上市招股说明书》做出的承诺一致，具体情况如下：

（1）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员自愿锁定股份的承诺

Ⅰ、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员柳秋杰、季俊生、吕桂林、

姜洪兴、刘志鸿、张立杰、李春瑜、刘海先承诺：

“自弘宇农机本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让

或委托他人管理本人所直接或间接持有的弘宇农机本次公开发行股票前已发行

的股份，也不由弘宇农机回购本人所直接或间接持有的该等弘宇农机股份。

在上述承诺的期限届满后，于本人在弘宇农机任职期间，本人每年转让的弘

宇农机股份不超过本人所直接或间接持有弘宇农机股份总数的百分之二十五；辞

职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的弘宇农机股份；辞职六个月后的十

二月内转让的弘宇农机股份不超过本人所直接或间接持有的弘宇农机股份总数

的百分之五十。”

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深

圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

Ⅱ、持有公司股份的董事、高级管理人员柳秋杰、吕桂林、姜洪兴、刘志鸿、

张立杰、李春瑜进一步承诺：

“若本人持有的弘宇农机股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的，则减持

价格不低于弘宇农机首次公开发行股票并上市的发行价格；

自弘宇农机首次公开发行股票并上市至前述第 1 点所述之减持期间，弘宇农

机如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述第 1 点所

述之减持底价下限将相应进行调整；

自弘宇农机首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内，如弘宇农机的股票连

续 20 个交易日经除权除息调整前的收盘价均低于其首次公开发行股票并上市的

发行价格，或者前述 6 个月期末经除权除息调整前的收盘价低于其首次公开发行

股票并上市的发行价格，本人持有弘宇农机股票的锁定期限将在原有锁定期限基

础上自动延长 6 个月；

上述承诺事项不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。”

（2）间接持有公司股份的监事李俊（通过烟台同启间接持股）、王稳稳（通

过山东海聚间接持股）分别承诺：

“自弘宇农机本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让

或委托他人管理本人所持有的烟台同启/山东海聚的权益及/或本人直接或间接

所持有的弘宇农机股份，也不由烟台同启/山东海聚或弘宇农机回购本人所持有

的烟台同启/山东海聚的权益或本人直接或间接所持有的弘宇农机股份。

在上述承诺的期限届满后，于本人在弘宇农机任职期间，本人每年所转让

的烟台同启/山东海聚权益份额或弘宇农机股份不超过本人所直接或间接持有烟

台同启/山东海聚权益份额总数的百分之二十五或本人所直接或间接持有的弘宇

农机股份总数的百分之二十五；辞职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的

烟台同启/山东海聚权益份额或本人所直接或间接持有的弘宇农机的股份；辞职

六个月后的十二个月内转让的烟台同启/山东海聚权益份额或弘宇农机股份不超

过本人所直接或间接持有的烟台同启/山东海聚权益份额总数的百分之五十或本

人所直接或间接持有的弘宇农机股份总数的百分之五十。”

（3）其他股东自愿锁定股份的承诺

张慧娜等 59 名自然人股东以及烟台同启、拉萨祥隆、山东海聚分别承诺：

“自弘宇农机股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或

者委托他人管理其持有的弘宇农机的股份，也不由弘宇农机回购其持有的股份。”

（4）发行前全体股东补充承诺

在上述承诺基础上，发行前全体股东补充承诺：

“本人/本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本承诺函出具日之前本人/本公司所做的相关承诺若与上述规定内容不一致，

则执行上述规定”。

（5）关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“招股说明书中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

致使投资者在证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者损失（但能够证明

自身不存在过错者除外）。

以上承诺不因我们职务变换或离职而改变或导致无效。”

2、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：无；

3、股东后续追加的承诺：无；

4、法定承诺和其他承诺：无。

（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，

公司不存在违法违规为其提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 8 月 2 日。

（二）本次解除限售股份的数量为 30,940,525 股，占公司总股本的 46.41%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共 70 名，其中境内非国有法人 3

名，境内自然人 67 名。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东名称
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）
备注

1 柳秋杰 1,997,856 1,997,856 董事长

2 季俊生 1,990,975 1,990,975 监事会主席

3 吕桂林 1,990,975 1,990,975 副总经理

4 姜洪兴 1,989,556 1,989,556 总工程师

5 刘志鸿 1,785,252 1,785,252 董事、副总经理、董事会秘书

6 张慧娜 749,997 749,997 质押冻结股份：740,000 股

序号 股东名称
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）
备注

7 张立杰 587,197 587,197 副总经理

8 潘世功 447,736 447,736

9 刘海先 308,274 308,274 监事

10 杨永平 302,567 302,567

11 王兴全 246,783 246,783

12 冯杰 214,814 214,814

13 郭喜先 214,814 214,814

14 吕剑松 159,029 159,029

15 李春瑜 157,064 157,064 副总经理

16 杨文斌 131,137 131,137

17 高永胜 125,430 125,430

18 王建伟 122,095 122,095

19 陈国林 103,245 103,245

20 黄克江 103,245 103,245

21 姜希波 103,245 103,245

22 李爱君 103,245 103,245

23 李兰秋 103,245 103,245

24 李希恩 103,245 103,245

25 林建涛 103,245 103,245

26 王召永 103,245 103,245

27 肖赛宇 103,245 103,245

28 邹世海 103,245 103,245

29 丁晓丽 99,168 99,168

30 张秀玉 99,168 99,168

31 崔松光 95,719 95,719

32 郑清梅 86,938 86,938

33 高忠武 75,352 75,352

34 吕夕文 75,352 75,352

35 孙琰 75,352 75,352

36 滕洪恩 75,352 75,352

37 滕茂云 75,352 75,352

38 王忠明 75,352 75,352

39 张胜梅 75,352 75,352

40 王常政 71,276 71,276

41 尹淑萍 71,276 71,276

42 王成 69,645 69,645

43 邹芳 67,199 67,199

44 杜浩溢 55,785 55,785 质押冻结股份：55,785 股

45 李双德 47,460 47,460

46 童江波 47,460 47,460

47 王希有 47,460 47,460

序号 股东名称
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）
备注

48 杨善俊 47,460 47,460

49 邹旭光 47,460 47,460

50 唐爱静 47,126 47,126

51 宋振举 43,049 43,049

52 初曙光 40,766 40,766

53 王自刚 40,766 40,766

54 周树松 40,766 40,766

55 马晓燕 40,122 40,122

56 邓宝丽 34,415 34,415

57 徐亚妮 34,415 34,415

58 刘黎光 29,352 29,352

59 黄平 27,892 27,892

60 姜聪智 27,892 27,892

61 刘富饶 27,892 27,892

62 修巍巍 27,892 27,892

63 卞朝霞 19,568 19,568

64 董绍光 19,568 19,568

65 王艺洁 16,306 16,306

66 吕翠莲 16,306 16,306

67 张翠芹 8,153 8,153

68 烟台同启 7,613,342 7,613,342

69 拉萨祥隆 6,499,999 6,499,999 质押冻结股份：4,100,000 股

70 山东海聚 249,999 249,999

合计   30,940,525 30,940,525

说明：

1、公司董事、监事、高级管理人员所持股份，在本次解除限售条件后，其仍需遵守上

市公司董监高持股变动的相关规定。

2、以上股东的质押冻结数量为截至 2018 年 7 月 27 日的数据。

（五）公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持

行为应严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告

【2017】9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情

况。

四、股本结构变动表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

项目
本次变动前 本次变动 本次变动后

数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例

一、有限售条件

股份
50,000,000 75.00%   30,940,525 19,059,475 28.59%

首发前限售股 50,000,000 75.00%   30,940,525 19,059,475 28.59%

二、无限售条件

流通股
16,670,000 25.00% 30,940,525   47,610,525 71.41%

三、股份总数 66,670,000 100.00%     66,670,000 100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

弘宇股份本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的

相关规定；本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、

法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股相关的信息披

露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发

行股票并上市时所做出的承诺的行为。

本保荐机构对弘宇股份本次限售股份解除限售及上市流通无异议。

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页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东弘宇农机股份有限公司首次

公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

                      葛娟娟

                       解丹

华英证券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公司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      日