关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：
            证券简称：跨境通              公告编号：2018-102

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 3,200,000 股，占公司总股本的 0.21%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2018 年 8 月 20 日。

一、拟解除限售股份基本情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月14日、12月30

日召开第三届董事会第三次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司对深圳

前海帕拓逊网络技术有限公司增资并收购其股权的议案》，同意公司以现金2,500万元对深圳

前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“前海帕拓逊”）进行增资，同时在增资后以

27,056.4919万元的价格以现金方式收购资产出售方合计持有的前海帕拓逊40.0741%的股权，

本次交易完成后公司持有前海帕拓逊51%的股权，成为前海帕拓逊的控股股东。具体内容详

见2015年12月15日、12月31日公司在指定信息披露媒体上披露的相关内容。

2015 年 12 月 14 日公司与前海帕拓逊资产出售方邓少炜、刘永成、王佳强、高戈、陈

巧玲、刘剑晖、姚雪玲、孙亮亭、敖访记、深圳帕拓投资管理企业（有限合伙）、珠海安赐

创业股权投资基金管理企业（有限合伙）及前海帕拓逊共同签署《增资扩股及股权收购协议》

（以下简称“协议”或“本协议”）。

2016 年 8 月 17 日、2017 年 1 月 17 日，根据协议约定，公司为交易对手方邓少炜、刘

永成按照相关协议约定购买的公司股票办理了股份锁定手续。锁定情况如下：

股东名称 股份类别
合计锁定股

份数量(股)

占总股

本比例

已解锁股份

数量(股)
锁定情况的说明

邓少炜
有限售条

件股份
8,063,550 0.52% 4,838,130

2017.8.18、2018.8.18 分别解除限售 2,150,280 股；

2018.1.16 解除限售 2,687,850 股；2019.8.18 解除

限售 1,075,140 股。

刘永成
有限售条

件股份
3,936,450 0.25% 2,361,870

2017.8.18、2018.8.18 分别解除限售 1,049,720 股；

2018.1.16 解除限售 1,312,150 股；2019.8.18 解除

限售 524,860 股。

合计 12,000,000 0.77% 7,200,000 -

二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺

根据协议约定，邓少炜、刘永成、王佳强、高戈、陈巧玲、刘剑晖承诺在股权收购交割

完成后18个月内，合计通过二级市场购买公司的股票不低于400万股，其中邓少炜、刘永成

合计购买公司的股票不低于267万股。该等股票买入数量达到本条款约定的股票数量后12个

月内不得以任何形式卖出，满12个月后可以出售40%，满24个月后可以出售40%，满36个月后

可以出售20%。

除上述约定外，邓少炜、刘永成、王佳强、高戈、陈巧玲、刘剑晖承诺在本协议约定的

股权收购交割完成后30个月内，通过二级市场合计再购买公司的股票不低于200万股，其中

邓少炜、刘永成合计购买公司的股票不低于133万股。该等股票买入数量达到本条款约定的

股票数量后12个月内不得以任何形式卖出。

邓少炜、刘永成、王佳强、高戈、陈巧玲、刘剑晖根据以上约定买卖公司股票不得违反

法律法规、相关监管规则的规定，不得从事内幕交易或操纵市场的行为。

2、履行情况

（1）本次申请解除限售的股东均未担任公司董事、监事或者高级管理人员。

（2）本次申请解除限售的股东，不涉及最低减持价格的承诺。

（3）本次申请解除限售的股东已严格按照协议约定履行上述承诺，不存在违反承诺情

形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018 年 8 月 20 日。

2、本次实际可解除限售股份数量为 3,200,000 股，占公司总股本的 0.21% 。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名。

4、限售股份持有人本次解除限售具体情况如下：

股东名称
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）

本次解除限售

股份数量占总

股本的比例

剩余未解除限售

股份数量（股）
备注

                             关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

邓少炜 3,225,420 2,150,280 0.14% 1,075,140
本次解除限售股份

处于质押状态

刘永成 1,574,580 1,049,720 0.07% 524,860
本次解除限售股份

不存在质押情形

合计 4,800,000 3,200,000 0.21% 1,600,000

四、本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质

本次变动前
本次变动增减

（+、-）
本次变动后

股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例

一、限售条件流通股/非流通股 575,565,279 36.94% -3,200,000 572,365,279 36.74%

高管锁定股 285,944,839 18.35%  285,944,839 18.35%

首发后限售股 280,620,440 18.01% -3,200,000 277,420,440 17.81%

股权激励限售股 9,000,000 0.58%  9,000,000 0.58%

二、无限售条件流通股 982,476,051 63.06% 3,200,000 985,676,051 63.26%

三、总股本 1,558,041,330 100% 0 1,558,041,330 100%

五、备查文件

1、限售股份解除限售申请书；

2、限售股份解除限售申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

                                               二〇一八年八月十五日

 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