# 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满 暨实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2018年4月10日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份 计划的公告》(公告编号: 2018-052),公司时任董事胡新灵先生、公司副总经理兼财务总监 王志伟先生、公司副总经理李天增先生、公司董事会秘书马勒思先生因个人资金需要, 计划 在上述公告披露起 15 个交易日后的 6 个月内(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间 除外)以包括不限于集中竞价及大宗交易方式减持其合计持有的公司股份 1.860,715 股。

2018年5月3日,公司召开股东大会完成了董事会的换届选举,并由新一届董事会聘 任了公司高级管理人员。本次选举及聘任后,马勒思先生任公司董事、董事会秘书职务,王 志伟先生、李天增先生任公司高级管理人员,胡新灵先生不再担任董事职务。公司于 2018 年9月4日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展公告》(公告编号:2018-106)。

截至本公告披露日,胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生本次股份减持 计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现就本次减持计划 的实施情况说明如下:

### 一、股东减持计划主要内容

- 1、减持主体姓名:胡新灵、王志伟、李天增、马勒思:
- 2、本次减持计划的主要内容
- (1) 减持原因: 个人资金需要。
- (2) 股份来源: 股权激励授予股份。

- (3) 拟减持数量: 胡新灵先生拟减持无限售条件流通股 688,593 股; 王志伟先生拟减持无限售条件流通股 408,272 股; 李天增先生拟减持无限售条件流通股 357,550 股; 马勒思先生拟减持无限售条件流通股 406,300 股, 分别不超过其所持公司股份的 25%。
- (4)减持期间:自本公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,应停止减持股份。
  - (5) 减持方式:包括不限于集中竞价及大宗交易。
  - (6) 减持价格:按照减持实施时的市场价格确定。

## 二、股东减持股份情况

- 1、截至本公告披露日,胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生的股份减持计划期限届满,胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生未减持本公司股份。
- 2、截至本公告披露日,公司董事兼董事会秘书马勒思先生减持了公司股份,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间 减持均价		减持股数 (股)	占总股本比例
马勒思	集中竞价	2018-08-21	13.919 元/股	108,071	0.008%
		2018-08-23	-23 13.700 元/股 50,000		0.003%
		2018-08-23	13.698 元/股	210,749	0.015%
		合计	368,820	0.026%

#### 三、股东本次减持前后持股情况

公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案: 以截至2017年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增4股的比例转增股本,转增 后公司总股本为1,430,578,784股,本次权益分派除权除息日为2018年5月29日。根据公 司2017年度权益分派方案,公司重新计算了胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒 思先生本次减持前所持股份数。

股东名称		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
	股份性质	持股数量	占总股本比	持股数量	占总股本比
		(股)	例	(股)	例
胡新灵	合计持有股份	3.856,120	0.270%	3.856,120	0.270%
	其中: 无限售条件股份	964,030	0.067%	0	0.000%
	有限售条件股份	2,892,090	0.202%	3.856,120	0.270%
王志伟	合计持有股份	2,286,322	0.160%	2,286,322	0.160%

	其中: 无限售条件股份	571,581	0.040%	571,581	0.040%
	有限售条件股份	1,714,741	0.120%	1,714,741	0.120%
李天增	合计持有股份	2,002,279	0.140%	2,002,279	0.140%
	其中: 无限售条件股份	500,570	0.035%	500,570	0.035%
	有限售条件股份	1,501,709	0.105%	1,501,709	0.105%
马勒思	合计持有股份	2,275,279	0.159%	1,906,459	0.133%
	其中: 无限售条件股份	568,820	0.040%	200,000	0.014%
	有限售条件股份	1,706,459	0.119%	1,706,459	0.119%

## 四、其他相关说明

- 1、本次减持计划持续期间,胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生严格 遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有 关法律、法规及规范性文件的规定。
- 2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持股份总数在计划减持数量之内,未超过计划减持数量,剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
- 3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营产生影响。

## 五、备查文件

1、《股份变动情况告知函》 特此公告。

> 启迪桑德环境资源股份有限公司董事会 二零一八年十一月七日