证券代码：002512             证券简称：达华智能             公告编号：2019—001

福州达华智能科技股份有限公司

  关于股东减持股份计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东方

江涛先生的减持进展告知函，获悉方江涛先生减持公司股份计划已实施完毕，据《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划的实施具体

情况公告如下：

一、已披露减持计划主要内容

公司股东方江涛先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易减持其持

有的公司部分股份，拟减持数量不超过24,170,552股，占公司股份总数的2.2066%，

自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）。相关内容详

见公司于2018年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上

海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分股东

拟减持股份预披露公告》（公告编号：2018-152）。

2018年12月29日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上

海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东减

持进展的公告》（公告编号：2018-162）。

二、本次减持计划实施情况

1、前次减持情况

股东

名称
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）
减持数量（股）

减持数量占公司

总股本的比例

方江涛

大宗交易

2018.12.25 5.6 5,000,000 0.4565%

2018.12.26 5.6 7,170,000 0.6546%

2019.1.16 5.05 750,000 0.0685%

竞价交易

2018.12.17 5.71 1,030,000 0.0940%

2018.12.18 6.14 2,330,000 0.2127%

2018.12.20 6.01 320,000 0.0292%

2018.12.25 6.13 1,070,000 0.0977%

2018.12.27 5.73 1,010,000 0.0922%

2018.12.28 5.40 520,000 0.0475%

2019.1.2 5.14 4,968,300 0.4536%

合计 -- -- -- 24,168,300 2.2065%

方江涛先生股份来源为：公司2015年度向其发行股份购买资产、认购配套资

金所发行的股份及二级市场认购股份；方江涛先生通过竞价交易减持11,248,300

股，占公司总股本的1.0269%，方江涛先生在2018年3月12日在二级市场增持股份

1,092,550股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》，扣除该部分二级市场增持的股份，方江涛先生本次减持向其发行

股份购买资产共计10,155,750股，占公司总股本的0.9271%，因此方江涛先生本次

减持遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》等规定。

2、本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

方江涛

合计持有的股份 59,927,735 5.4709%     53,689,435  4.9014%

其中：

无限售条件股份
43,165,194 3.9406%     36,926,894  3.3711%

有限售条件股份 16,762,541 1.5303%     16,762,541  1.5303%

三、其他事项说明

1、本次减持进展符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

（证监会公告[2017]9号） 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。

2、截止本公告出具之日，方江涛先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，

与已披露的意向、承诺或减持计划一致。

3、截止本公告出具之日，方江涛先生已完成预披露公告披露的减持计划，并

按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

                                         福州达华智能科技股份有限公司

                                                     董事会

                                              二○一九年一月十九日