1

证券代码：002688     证券简称：金河生物     公告编号：【2019-006】

金河生物科技股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

1、本次解除限售股份为2016年2月4日非公开发行上市的股份，数量为

90,689,655股，占公司总股本的14.2753%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年2月11日。

一、本次解除限售股份取得及变动情况

1、限售股份核准和上市情况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会（证监许可[2015]3036号）核准，以13.05元/股分别向内蒙古金河建筑安装有

限责任公司（以下简称“金河建安”）、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合

伙）（以下简称“昌福兴”）、上银基金管理有限公司设立的“上银基金财富51

号资产管理计划”（以下简称“上银基金”） 3名特定对象非公开发行36,275,862

股新股，募集资金总额为473,399,999.10元，于2016年2月4日在深圳证券交易所

上市。本次非公开发行的股份自本次新增股份上市之日起三十六个月内不得转

让，上市流通时间为2019年2月11日。

2、限售股份上市后的变动情况

2016年5月6日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015

年度利润分配方案的议案》。公司2015年度利润分配方案为：以总股本

254,115,862股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增

381,173,793股，转增后公司股本总数为635,289,655股。因此，本次非公开发行

的股份数量由36,275,862股调整为90,689,655股，其余事项均无变化。具体情况

如下表所示：

序

号
发行对象名称

认购数量

（股）

2015 年度权益

分配后股数（股）

锁定期限

（月）
上市流通安排

1

内蒙古金河建

筑安装有限责

任公司

10,076,628 25,191,570 36
自发行结束之日起36

个月

2

呼和浩特昌福

兴投资管理企

业（有限合伙）

6,045,977 15,114,943 36
自发行结束之日起36

个月

3

上银基金－浦

发银行－上银

基金财富 51 号

资产管理计划

20,153,257 50,383,142 36
自发行结束之日起36

个月

 合计 36,275,862 90,689,655 — —

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

 1、承诺事项

（1）内蒙古金河建筑安装有限责任公司、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有

限合伙）和上银基金管理有限公司承诺：自公司本次非公开股份发行股份上市之

日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期

锁定。

（2）内蒙古金河建筑安装有限责任公司、王东晓、路牡丹、王志军、王晓

英和路漫漫承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金

河生物科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或

拥有与金河生物科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组

织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

（3）内蒙古金河建筑安装有限责任公司承诺：金河生物拟申请首次公开发

行人民币普通股（A股）股票并上市，将向社会公众公开发行股票募集的资金在

扣除发行费用后，用于年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目以及金河生物研发

中心建设项目（以下称“募投项目”）的建设。本公司承诺不为上述募投项目提

供建筑劳务。对于金河生物除上述募投项目以外的其他以自有资金进行的建筑维

修项目，本公司承诺以公允的市场价格，与其他同行业企业公平竞争。

（4）内蒙古金河建筑安装有限责任公司和王东晓承诺：公司前身内蒙古金

河饲料添加剂厂及华蒙金河实业有限责任公司曾存在营业执照与公司章程记载

的注册资金金额不一致、部分股东出资未及时到位及退出程序不规范等情形。上

述情形已得到纠正或消除。针对上述情形，公司实际控制人王东晓、控股股东内

蒙古金河建筑安装有限责任公司承诺无条件承担因上述事项可能对公司造成的

任何处罚性支出、经济赔偿、费用支出或其他损失。

2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，

公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年2月11日。

2、本次解除限售股份的数量为90,689,655股，占公司股本总额的14.2753%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计3名。

    4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号 股东名称
所持限售股份总

数

本次解除限售数

量
备注

1
内蒙古金河建筑安装

有限责任公司
25,191,570 25,191,570 —

2
呼和浩特昌福兴投资

管理企业（有限合伙）
15,114,943 15,114,943 —

3

上银基金－浦发银行

－上银基金财富 51

号资产管理计划

50,383,142 50,383,142 —

合计 — 90,689,655 90,689,655 —

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质

本次限售股份

上市流通前
本次变动增减

（＋，－）

本次限售股份

上市流通后

数量 比例 数量 比例

一、有限售条件股份 102,701,577 16.17% -90,689,655 12,011,922 1.89%

首发后限售股 90,689,655 14.28% -90,689,655 0 0

高管锁定股 12,011,922 1.89% — 12,011,922 1.89%

二、无限售条件股份 532,588,078 83.83% +90,689,655 623,277,733 98.11%

三、股份总数 635,289,655 100% — 635,289,655 100%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 30 日