公告编号: 2019-022

远程电缆股份有限公司 关于控股股东被动减持公司股份实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年 2月 22 日披露了《关于控股股东被动减持公司股份的预披露公告》(公告编号: 2019-011), 2018年 1月,公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司(以下简称"秦商体育")以其持有的 3,550 万股公司股票做为质押,向杭州市中小商贸流通企业服务有限公司(以下简称"杭州中小商贸")融入资金。近期因公司股价低于质押平仓线且秦商体育未能履行补仓义务,杭州中小商贸向浙江省杭州市中级人民法院申请对质押的标的证券进行违约处置。根据相关法律法规,秦商体育拟在减持计划披露起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,154 万股,即不超过公司总股本比例的 3%。

今日,公司收到控股股东秦商体育出具的《关于股份被动减持进展的告知函》, 现将秦商体育持有的 3,550 万股公司股份被动减持进展情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东被动减持股份情况明细

1、通过强制执行的集中竞价方式减持股份的情况:

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量 (股)	减持均价 (元/股)	减持占总股 本比例
杭州秦商体育文化 有限公司	竞价交易	2019/3/18	1315900	4.75	0.18%
杭州秦商体育文化 有限公司	竞价交易	2019/3/19	1505900	4.80	0.21%
杭州秦商体育文化 有限公司	竞价交易	2019/3/20	2973900	4.64	0.41%
杭州秦商体育文化 有限公司	竞价交易	2019/3/21	984300	4.69	0.14%
合计			6780000		0.94%

由于上述通过集中竞价所减持的公司股份是债权人杭州中小商贸向法院申请强制执行处置质押股份所致,因此秦商体育并未得到任何收益。

2、通过司法划转减持股份的情况:

股东名称	减持时间	减持数量 (股)	减持占总股本比例
杭州秦商体育文化有限公司	2019/3/6	21103900	2.94%
杭州秦商体育文化有限公司	2019/3/6	7616100	1.06%
合计		28720000	4.00%

至此,通过强制执行的集中竞价及司法划转方式,公司控股股东杭州体育质押给杭州中小的3,550万股公司股份全部被动减持完毕。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前	前持有股份	本次减持后持有股份
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
杭州秦商体 育文化有限 公司	无限售条 件股份	159,267,665	22.18%	123,767,665	17.23%

二、 其他相关说明及风险提示

- 1、本次秦商体育持有的 3,550 万股公司股份被动减持是由于债权人向法院申请强制执行处置质押股份所致,秦商体育并未得到任何收益。秦商体育未提前获悉公司任何重要未披露的信息,不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
- 2、截止至本公告披露日,秦商体育本次减持计划实暂未对公司的持续性经营产 生影响,也没有致使公司控制权发生变更。
- 3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,公司相关信息均以上述指定媒体披露为准,敬请广大 投资者理性投资、注意投资风险。

三、备查文件

杭州秦商体育文化有限公司出具的《关于股份被动减持进展的告知函》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司 董 事 会 2019年4月18日