证券代码：002260       证券简称：*ST德奥      公告编号：2019-037

德奥通用航空股份有限公司

关于停牌进展暨公司股票可能被

暂停上市风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）2017、2018 年度连续两

年经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》

第 14.1.1 条、第 14.1.3 条的有关规定，深圳证券交易所将自公司 2018 年年

度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15 个交易日内作出是否

暂停公司股票上市的决定。公司 2018 年年度报告已于 2019 年 4 月 27 日披露并

于年度报告披露后次一交易日即 2019 年 4月 29日开市起停牌。详情请查阅 2019

年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股票可能

被暂停上市暨停牌的公告》(公告编号：2019-033)。

公司股票(股票简称：*ST 德奥；股票代码：002260 )已于 2019 年 4 月 29

日(星期一)上午开市起停牌，截至本公告披露日，公司暂未收到深圳证券交易所

关于公司股票暂停上市的决定。

目前公司及相关各方正积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，

争取 2019 年度实现扭亏为盈，达到恢复上市的条件：

1、公司通过加快回收应收账款、改进管理薄弱环节、补足基础管理短板，

围绕降低三项费用率、人均劳动效率等管理关键指标加强成本管理，把减少浪费、

降低成本、严控费用、提高效益的理念贯穿于生产经营全过程，深度挖掘管理潜

力和效益，降本增效，提升渠道效率，降低库存水平，改善营业周期和现金流。

2、目前，公司小家电业务生产经营正常，公司将继续坚持“以市场为导向”

的理念，提升产品竞争力以满足、引领消费者需求为核心，通过整合企业内外部

优质资源，持续提升产品的时尚度、竞争力。把握用户需求，提升用户体验，不

断挖掘消费者潜在需求，提升产品的市场适应度；改革产品开发模式，强化以产

品为核心的业务协同，优化资源利用，不断提升产品的性价比和市场竞争力。

3、本公司及控股股东目前正在全力推进债务解决工作，尽快制订出可行、

及时的解决方案，彻底解决公司贷款逾期的风险，降低公司财务杠杆，减轻债务

负担，增强公司的抗风险能力，改善公司的财务状况。

停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至

少每五个交易日发布一次停牌进展事项的公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日