证券代码：002076          证券简称：雪莱特           公告编号：2019-060

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱

特”）控股股东柴国生先生因被动稀释、被动减持、一致行动关系解除共同导致

权益变动达到 5%，现将具体情况公告如下：

一、前次权益变动情况

因公司非公司发行股份，总股本增加，持股比例被动减少，柴国生先生出具

了《简式权益变动报告书》，具体内容详见 2014 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书（一）》《股东权益变动提示性公

告》（公告编号：2014-048）。

二、本次权益变动情况

1、权益变动原因

（1）因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于 2018 年实

施完成，从而导致柴国生先生持股比例因总股本增加而被动稀释。

（2）柴国生先生于华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理的

部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，部分质押股份被华泰证券

通过集中竞价交易方式平仓处置，属于被动减持。

（3）柴国生先生与王毅先生一致行动关系解除。

2、被动减持股份情况

序

号

股东名

称

被动减

持方式
被动减持日期

被动减持股数

（股）

被动减持比例

（%）

1

柴国生
集中竞

价交易

2018.12.26 3,700,000 0.4756%

2 2019.02.01 4,079,800 0.5245%

3 2019.03.26 2,910,000 0.3741%

4 2019.03.27 631,100 0.0811%

5 2019.04.09 126,300 0.0162%

6 2019.04.10 25,400 0.0033%

7 2019.04.11 5,100 0.0007%

8 2019.04.12 1,000 0.0001%

9 2019.04.15 200 0.0000%

10 2019.04.16 100 0.0000%

11 2019.05.06 1,853,400 0.2383%

12 2019.05.07 1,082,000 0.1391%

合计 14,414,400 1.8530%

3、一致行动关系

柴国生先生系公司自然人股东，系公司控股股东、实际控制人，现任公司董

事长。王毅先生之前系柴国生先生的妹夫，公司于 2019 年 1 月 12 日披露了《关

于股东解除一致行动关系的公告》，王毅先生自 2019 年 1 月 12 日起已不属于柴

国生先生的一致行动人；解除一致行动关系时，王毅先生持有公司股份

11,745,678 股，占公司总股本的 1.51%。柴华先生系柴国生先生的儿子，当前持

有公司股份 1,913,200 股，占公司当前总股本的 0.25%，系公司董事、总裁、财

务负责人；柴华先生通过被授予限制性股票的方式于 2015年5月获得公司股份，

之前其未持有公司股份；截止目前，柴华先生未减持过公司股票。

4、本次权益变动情况

柴国生先生，系公司控股股东、实际控制人、董事长，本次权益变动前，与

王毅先生构成一致行关系，本次权益变动后，与柴华先生构成一致行动关系。

本次权益变动前，柴国生先生持有公司股份 78,572,812 股，占公司总股本的

32.67%；王毅先生持有公司股份 5,272,823 股，占公司总股本的 2.19%；两人合

计持有公司股份 83,845,635 股，占公司总股本的 34.86%。

本次权益变动后，柴国生先生持有公司股份 229,638,538 股，占公司总股本

的 29.52%；柴华先生持有公司股份 1,913,200 股，占公司总股本的 0.25%；两人

合计持有公司股份 231,551,738 股，占公司总股本的 29.77%。

5、权益受限制情况

截至 2019 年 5 月 7 日，柴国生先生持有公司股份 229,638,538 股，占公司总

股本的 29.52%；累计被质押的公司股份 228,495,600 股，占其所持公司股份总数

的 99.50%，占公司总股本的 29.37%；累计被司法冻结的公司股份 28,181,100 股，

占其所持公司股份总数的 12.27%，占公司总股本的 3.62%。

截至 2019 年 5 月 7 日，柴国生先生及其一致行动人柴华先生合计持有公司

股份231,551,738股，占公司总股本的29.77%；累计被质押的公司股份228,495,600

股，占其所持公司股份总数的 98.68%，占公司总股本的 29.37%；累计被司法冻

结的公司股份 28,181,100 股，占其所持公司股份总数的 12.17%，占公司总股本

的 3.62%。

6、承诺履行情况

截至目前，柴国生先生严格履行其作出的全部股份锁定承诺，不存在违反股

份锁定承诺的情况。

三、其他说明

1、本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、

股权结构及持续性经营产生重大影响。

2、本次权益变动具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日