证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2019-068

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于公司董事的减持进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30

日披露了《关于公司部分董监高人员减持计划预披露的公告》（编号：2019-051），

其中公司董事李建辉先生计划于公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持其

所持有的5,400,000股公司股份。

一、股东减持情况

1、截至本公告日，股东减持股份情况(因四舍五入，小数位存在差异)

股东名称 减持方式 减持日期 减持均价（元） 减持股数（股）
占公司总股本

比例（%）

李建辉
集中竞价

2019.5.30 25.42 1,187,609 0.24

2019.5.31 25.81 1,500,000 0.31

合  计 -- -- 2,687,609 0.55

2、李建辉先生本次减持前后持股情况（因四舍五入，小数位存在差异）

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本比

例(%)

李建辉

合计持有股份 21,658,856 4.4151 18,971,247 3.8672

其中：无限售条件

股份
5,414,714 1.1038 2,727,105 0.5559

     有限售条件

股份
16,244,142 3.3113 16,244,142 3.3113

注： 2019 年 5 月 9 日，公司披露了《关于回购注销相关股东业绩补偿股份完成的公告》（编

号 2019-052），公司因完成相关股东业绩补偿股份的回购注销，总股本由 512,979,215 股变

更为 490,568,032 股。

二、其他相关说明

1、李建辉先生减持情况与此前披露的减持计划和其相关承诺一致，本次减

持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。

2、截至本公告日，李建辉先生实际减持股份数量达到计划减持股份数量的

50%。

三、备查文件

《股份减持说明》

特此公告。

                           北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                          2019 年 6 月 3 日

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