证券代码：002119      证券简称：康强电子        公告编号：2019-038

宁波康强电子股份有限公司

关于公司股东预减持公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“康强电子”）于 2019

年6月3日接到公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“普利赛

思”）之一致行动人宁波保税区亿旺贸易有限公司（以下简称“亿旺贸易”）、

宁波凯能投资有限公司（以下简称“凯能投资”）发来的《关于股份减持计划的

告知函》，现将有关情况公告如下：

截至2019年6月3日，亿旺贸易持有公司股份8,436,713股，占公司总股本

2.25%；凯能投资持有公司股份7,645,680股，占公司总股本2.04%。亿旺贸易、

凯能投资根据自身经营发展需要，拟在未来6个月通过大宗交易或集中竞价交易

方式拟减持公司股份合计不超过16,082,393 股（若此期间公司有送股、资本公

积金转增股本等股份变动事项，该数量将进行相应调整），占公司总股本比例

4.29%。

本次减持计划将于自本公告披露之日起2个交易日之后的6个月内进行。

亿旺贸易、凯能投资所持公司股份均由二级市场买入获得，截至本公告披露

日，亿旺贸易、凯能投资不存在应履行而未履行股份锁定承诺的情形。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

     宁波康强电子股份有限公司董事会

                                        二○一九年六月五日