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股票代码：002032                  股票简称：苏泊尔               公告编号：2019-041

浙江苏泊尔股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为65,000,000股，占公司股份总数的7.91%；

2、本次上市流通起始日期为：2019 年 6 月 27 日。

一、本次解除限售股份情况介绍

2015 年 12 月 23 日，浙江苏泊尔股份有限公司（“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）披露了《关

于控股股东通过协议转让方式对公司进行战略投资的公告》：公司控股股东 SEB INTERNATIONALE

S.A.S（以下简称“SEB 国际”）基于对公司发展前景的信心，拟受让苏泊尔集团有限公司所持有的

本公司 5,000 万股（经 2016 年度利润分配每 10 股送红股 3 股后股份增加至 6,500 万股）无限售流通

股份，受让股份占本公司已发行股份总数的 7.91%。协议转让双方已于 2016 年 6 月 23 日完成股份

过户登记手续。

2016年6月28日，公司披露了《关于控股股东追加限售承诺的公告》（公告编号：2016-035）。

SEB国际承诺自取得本次战略投资的股份之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的苏

泊尔上述股份，不由苏泊尔回购其持有的该部分股份。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司限售股份持有人SEB国际在2006年8月14日签署了《战略投资框架协议》，SEB国际以

协议转让方式收购苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽所持有的24,806,000股苏泊尔股份、认购苏

泊尔非公开发行的股份40,000,000股并以要约方式收购49,122,948股苏泊尔股份，合计113,928,948股

（经2007年度利润分配每10股转增10股及2009年度利润分配每10股转增3股增加至296,215,265股）。

SEB国际在《战略投资框架协议》中作出如下承诺：

自2007年12月25日起十年内，保留公司现有或任何未来总股本的25%（即SEB国际应持有不低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于144,313,000股苏泊尔股份，经2011年度利润分配每10股转增1股增加至158,744,300股）。

截至本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。

2、公司限售股份持有人SEB国际在2011年10月19日签署了《收购报告书》，SEB国际以协议转

让方式收购苏泊尔集团有限公司所持有的70,225,353股及苏增福先生所持有的45,225,047股苏泊尔股

份，合计115,450,400股（经2011年度利润分配每10股转增1股增加至126,995,440股）。2012年7月5

日，公司发布《关于股东追加承诺的公告》，SEB国际追加承诺如下：

（1）通过该次协议转让所取得的苏泊尔126,995,440股股份自该部分股份过户之日起三年内，即

2011年12月22日起至2014年12月21日止，不转让或者委托他人管理，也不由苏泊尔收购该部分股份。

（2）自该次协议收购股份过户之日起三年内，即2011年12月22日起至2014年12月21日止，SEB

国际不做出任何可能导致苏泊尔退市或致使苏泊尔丧失上市资格的决定或行为。

（3）自该次协议收购股份过户之日起十年内，即2011年12月22日起至2021年12月21日止，SEB

国际至少保留苏泊尔现有或任何未来总股本的25%。SEB国际承诺其所持的158,744,300股（经2016

年度利润分配每10股送红股3股后股份增加至206,367,590股）苏泊尔股份于2017年12月25日锁定到期

后，继续延长锁定至2021年12月21日。

截至本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。

3、公司限售股份持有人SEB国际于2015年8月3日完成以协议转让方式受让苏泊尔集团有限公司

持有的苏泊尔1,000万股股份（经2016年度利润分配每10股送红股3股后股份增加至1300万股），并承

诺：自该部分股份完成过户登记之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由苏泊尔回购

该部分股份。

截至本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。

4、公司限售股份持有人SEB国际于2016年6月23日完成以协议转让方式受让苏泊尔集团有限公

司持有的苏泊尔5,000万股股份（经2016年度利润分配每10股送红股3股后股份增加至6500万股），并

承诺：自取得本次战略投资的5,000万股苏泊尔股份之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其

持有的苏泊尔5,000万股股份，不由苏泊尔回购其持有的该部分股份。

截至本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担

保的情况。

三、本次解除限售的股份总数及上市流通安排

1、本次解除限售股份的限售期于 2019 年 6 月 22 日届满，上市流通日期为 2019 年 6 月 27 日。 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2、本次解除限售股份的数量为 65,000,000 股，占公司股本总额的比例为 7.91%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 人，其中境外法人 1 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序

号
股东全称

所持限售股份

总数

本次解除限售股份

性质

本次解除限售

数量

本次解除限售股

数量占公司股份

总数的比例（%）

1 SEB INTERNATIONALE S.A.S 271,367,590 首发后机构类限售股 65,000,000 7.91%

    说明：剩余206,367,590股限售股份限售期将于2021年12月21日届满。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、股本结构表和限售股份明细数据表

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十四日