证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A     公告编号：2019-041

重庆三峡油漆股份有限公司

关于减持股份因误操作导致短线交易暨减持计划终止公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、公司八届二十三次董事会审议通过了《关于减持北陆药业股票计划的议

案》，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 21 日披露的《关于减持北陆药业股票计

划的公告》（公告编号 2019-013），并经公司 2019 年 4 月 11 日召开的 2018 年年

度股东大会批准，同意公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗

交易方式或两者相结合的方式，根据二级市场股价走势，在 180 个自然日内择机

出售不超过 970 万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权

事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的北京北陆药业股份有限公

司（以下简称“北陆药业”）股票，出售数量占北陆药业总股本的 1.98%，拟减

持股份总数未超过北陆药业股份总数的 2%。

2、2019 年 4 月 11 日公司将上述减持计划函告北陆药业，同日北陆药业发

布了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号 2019-034）。公司（重庆三峡油

漆股份有限公司）计划在本减持计划预披露公告发布之日起 15个交易日后的180

个自然日内（窗口期不减持），以集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式减持

北陆药业公司股份不超过 970 万股。

二、因误操作导致短线交易的情况说明

1、2019 年 8 月 1 日，公司在以 9.23 元/股一笔卖出 19,200 股后，继续实

施减持操作时，由于工作人员操作失误，将一笔“卖出”10,000 股指令误操作

成“买入”10,000 股，及时发现后立即撤单，但仍导致错误买入成交 4,500 股

（其中 5,500 股撤单成功），买入成交价格为 9.24 元/股，买入股票成交金额为

41,580 元。发现误操作后公司遂立即停止了交易，当日操作明细如下：

股票名称

业务

标志

交易方式

交易时间

交易均价

(元)

交易股数

（股）

占总股本

比例（%）

北陆药业 卖出 集中竞价交易 2019.8.1 9.23 19,200 0.004

买入 集中竞价交易 2019.8.1 9.24 4,500 0.001

注:上表中占总股本比例计算股本基数为当前北陆药业总股本 488,989,876

股。上表若出现尾数不符的，为四舍五入原因所致。

2、公司本次买入北陆药业股票属于工作人员操作失误所致，根据《证券法》

及深圳证券交易所的相关规定，上述买入北陆药业股票行为构成了短线交易。经

公司自查，公司的上述短线交易行为发生在我公司减持计划期间，不具有短线交

易的主观故意，不存在因获悉内幕信息而交易北陆药业股票的情况，亦不存在利

用短线交易谋求利益的目的。

3、根据《证券法》第四十七条：“上市公司董事、监事、高级管理人员、

持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个

月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董

事会应当收回其所得收益”的规定，本公司于 2019 年 8 月 1日买入 4,500 股（成

交价格 9.24 元/股），符合本公司于 2019 年 6 月 17 日卖出 80,000 股（成交均价

8.71 元/股）后 6个月内又买入之情形；收益计算：（8.71-9.24）*4,500=-2,385

元，本公司在本次交易中未获得收益。

三、本次减持计划进展情况

我公司自 2019 年 6 月 17 日首次减持北陆药业股票始，截至 2019 年 8 月 1

日，减持计划期间内我公司通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持北陆

药业股票 4,540,000 股，占北陆药业总股本比例 0.928%。本次减持计划进展具

体情况如下：

股票名称

减持方式

减持期间

减持均价

(元)

减持股数

（股）

占总股本

比例（%）

北陆药业 集中竞价交易 2019.6.17 8.71 80,000 0.016

集中竞价交易 2019.6.18 8.63 130,000 0.027

集中竞价交易 2019.6.19 8.86 440,000 0.090

集中竞价交易 2019.7.26 9.41 410,000 0.084

集中竞价交易 2019.7.29 9.54 1,757,500 0.359

集中竞价交易 2019.7.30 9.46 1,245,200 0.255

集中竞价交易 2019.7.31 9.26 458,100 0.094

集中竞价交易 2019.8.1 9.23 19,200 0.004

   合计 4,540,000 0.928

注: 上表中占总股本比例计算股本基数为当前北陆药业总股本488,989,876

股。上表若出现尾数不符的，为四舍五入原因所致。

本次减持后公司目前持有北陆药业股份 40,464,500 股（含因误操作买入

4,500 股），占北陆药业当前总股本的 8.28%。

四、减持计划终止情况

公司将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，在上述短线交易行为

发生之日起 6个月内，不再买卖北陆药业股票。因本次短线交易行为，导致公司

在短线交易行为发生之日起 6个月内不能再卖出北陆药业股票，故公司提前终止

本次减持计划。今后公司会严格执行证券法以及证监会、深圳证券交易所有关股

东减持规定，加强内控管理，谨慎操作，严格规范交易行为，杜绝此类情况的再

次发生。

五、对公司当期利润的影响

经公司财务部门初步测算，本次出售北陆药业 4,540,000 股股票，本公司预

计扣除成本和相关交易税费后增加净利润约 2,830 万元(上述数据未经会计师事

务所审计，对公司 2019 年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准)。

六、公司已将上述因误操作导致短线交易暨减持计划终止情况函告北陆药

业，并委托北陆药业发布相关公告，具体情况敬请投资者查阅北陆药业发布的相

关公告。本次减持计划除上述短线交易外，不存在违反《证券法》、《深圳证券交

3

易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法

律法规的规定。

七、风险提示

鉴于上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定

的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的

信息为准。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019 年 8 月 3日