证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-130

恺英网络股份有限公司

关于股东被动减持公司股票计划期限届满的公告

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月8日、

2019年7月10日分别披露了《关于实际控制人的一致行动人存在可能被动减持公司

股票风险的提示性公告》（公告编号：2019-041）、《关于特定股东的一致行动人

存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2019-042）及《关于

股东被动减持公司股票的进展公告》（公告编号：2019-093），就实际控制人王悦

先生的一致行动人上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投

资”）与特定股东冯显超先生的一致行动人上海圣杯投资管理合伙企业（有限合

伙）（以下简称“圣杯投资”）所持部分股份因股票质押式回购业务违约，可能

存在被动减持等风险情况和被动减持的进展情况进行了公告。截至本公告披露日，

骐飞投资和圣杯投资本次被动减持公司股份计划的时间已届满，根据《深圳证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，

现将其减持计划实施届满情况公告如下：

一、股东被动减持情况

1、股东被动减持公司股份情况

股东名称
被动减

持方式
被动减持期间

被动减持均价

(元/股）

被动减持数量

（股）

被动减持金额

（元）

占总股本

比例
质权人

控股股东、实际控制人王悦先生的一致行动人骐飞投资和特定股东冯显超

先生的一致行动人圣杯投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

骐飞投资
集中竞

价交易

2019 年 4 月 12 日

至 2019 年 4 月 19

日

4.42 21,494,449  95,045,982 0.9986% 海通证券

圣杯投资
集中竞

价交易

2019年4月8日至

2019 年 4 月 19 日
4.55 21,525,100 98,046,349 0.9999% 海通证券

圣杯投资
集中竞

价交易
2019 年 7 月 8 日 3.06 6,436,200 19,690,497 0.2990% 海通证券

圣杯投资
集中竞

价交易
2019 年 7 月 9 日 2.97  3,449,800  10,231,317  0.1603% 海通证券

圣杯投资
集中竞

价交易
2019 年 7 月 10 日 2.98  3,358,900  10,002,102  0.1560% 海通证券

圣杯投资
集中竞

价交易
2019 年 7 月 12 日 2.98  3,360,000  10,001,600  0.1561% 海通证券

圣杯投资
集中竞

价交易
2019 年 7 月 15 日 2.90  820,000  2,375,900  0.0381% 海通证券

圣杯投资
集中竞

价交易
2019 年 7 月 19 日 2.99  234,600  700,608  0.0109% 海通证券

股份来源：公司重大资产重组非公开发行股份及其孳息股份。

2、股东被动减持前后持股情况

二、其他情况说明

1、本次以集中竞价方式减持未在预披露公告的十五个交易日后进行，违反了

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

的相关规定，2019年8月30日深圳证券交易所中小板公司管理部针对此事下发了

《关于对上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）的监管函》（中小板监管函【2019】

股东名称 股份性质

被动减持前持有股份 被动减持后持有股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

骐飞投资

合计持有股份 135,579,672 6.2987% 114,085,223 5.3001%

其中：无限售条件

股份
131,630,748 6.1152% 110,136,299 5.1166%

有限售条件股份

3,948,924 0.1835% 3,948,924 0.1835%

圣杯投资

合计持有股份 80,720,328 3.7500% 41,535,728  1.9296%

其中：无限售条件

股份
78,369,249 3.6408% 39,184,649  1.8204%

有限售条件股份

2,351,079 0.1092% 2,351,079 0.1092%

第159号），要求骐飞投资充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问

题的再次发生。

2、公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体披露了《关于实际控制人的一致

行动人存在可能被动减持公司股票风险的提示性公告》（公告编号：2019-041）和

《关于特定股东的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公

告编号：2019-042）。骐飞投资和圣杯投资因质押股票的股价低于平仓线且未能履

行补仓义务而构成违约，导致被动减持。本次被动减持与上述股东此前已披露的

减持计划一致。

3、骐飞投资和圣杯投资本次被动减持与此前已披露的承诺一致，实际减持股

份数未超过计划减持股份数量。

三、备查文件

1、骐飞投资出具的《告知函》

2、圣杯投资出具的《告知函》

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日