证券代码：002512          证券简称：达华智能          公告编号：2019—081

福州达华智能科技股份有限公司

限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为 2015 年度发行股份收购深圳市金锐显数码科技有限公

司 100%股权之部分对价股份，解除限售总数为 16,480,763 股，占公司目前总股本

的 1.5046%；

2、本次解除限售上市流通的股东人数为 2 名，其中 1 名为自然人股东，1个法

人股东。

3、本次限售股可上市流通日期为 2019 年 12 月 4 日。

一、本次限售股份取得的基本情况

2015年11月4日，中国证监会核发《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向

方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2463号）,

核准中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达华智能”）向方江

涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）及北京汇融金控投资管

理中心（有限合伙）发行股份共计114,785,373股，用于购买上述人员（单位）所持

深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）100%股权，该股份已于2015

年12月4日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股；上述股份锁定

期安排见本公告“二、（一）关于股份锁定期承诺”。

本次发行股份购买资产发行股份数量具体情况如下表所示：

股东 发行股份购买资产数量（股）

方江涛 92,311,605

韩洋 1,329,094

梁智震 604,134

深圳金锐扬 14,499,205

汇融金控 6,041,335

合计 114,785,373

二、申请解除限售的股东履行承诺情况

（一）关于股份锁定期承诺

1、购买资产发行股份之锁定期

（1）方江涛之股份锁定期安排

1）自本次发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形式转让其于本

次交易中认购的达华智能股份；

2）自本次发行完成日起 12 个月后，并在达华智能依法公布 2015 年年度审计报

告和金锐显 2015 年年度《专项审核报告》后，方江涛可转让不超过其于本次交易中

所认购达华智能股份总额的 25%；

3）自本次发行完成日起 24 个月后（不含第 24 个月），并在达华智能依法公布

2016 年年度审计报告和金锐显 2016 年年度《专项审核报告》后，方江涛可累计转让

不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的 50%；

4）自本次发行完成日起 36 个月后（不含第 36 个月），并在达华智能依法公布

2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测

试报告》出具后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总

额的 90%；

5）自本次发行完成日起 48 个月后（不含第 48 个月），方江涛可全部转让其于

本次交易中所认购的达华智能全部股份。

（2）韩洋之股份锁定期安排

自本次发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形式转让其于本次

交易中认购的达华智能股份。

（3）梁智震之股份锁定期安排

自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得以任何形式转让其于本次

交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成日起 36 个月后，并在达华智能依法公

布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减

值测试报告》出具后，可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股份。

（4）深圳金锐扬之股份锁定期安排

1）自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月），深圳金锐扬不得以任何形

式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；

2）自本次发行完成日起第 37 个月至第 48 个月内，并在达华智能依法公布 2017

年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报

告》出具后，深圳金锐扬可转让不超过其于本次交易中认购达华智能股份总额的 50%；

3）自本次发行完成日起第 49 个月起，深圳金锐扬可转让其于本次交易中认购

的达华智能全部股份。

（5）汇融金控之股份锁定安排

自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得以任何形式转让其于本次

交易中认购的达华智能股份。

2、募集配套资金发行股份之锁定期

本次募集配套资金的认购方所认购的达华智能的股份自本次发行完成日起36个

月内（含第 36 个月）不得转让。

上述交易各方因达华智能送红股、转增股本等原因而增持的达华智能的股份，

亦应遵守上述股份锁定约定。

（二）关于金锐显利润承诺情况

公司与业绩承诺股东方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬签署了《中山达华智

能科技股份有限公司与方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合

伙）之盈利预测补偿协议》：金锐显在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的合

并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 6,600 万

元、人民币 7,590 万元、人民币 8,728.5 万元，且金锐显 2015 年度、2016 年度、 2017

年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。

（三）其他承诺及履行情况

除上述承诺外，方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）

及北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）还作出如下承诺：避免同业竞争的承诺、

减少和规范关联交易的承诺等，具体详见公司于 2015 年 12 月 2 日披露的《达华智

能：关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2015-161）。

（四）金锐显利润实现情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中山达华智能科技股份

有限公司子公司及其原股东 2015 年度业绩承诺实现情况之审核报告》（瑞华核字

[2016]48120007 号）、《关于中山达华智能科技股份有限公司业绩承诺公司及其原

股东 2016 年度业绩承诺实现情况之审核报告》（瑞华核字[2017]48120008 号），金

锐显 2015、2016 年度业绩承诺的实现情况：

单位：人民币万元

注：净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

金锐显 2015、2016、2017 年度均完成了其利润承诺。

（五）经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其

违规担保的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次解除限售的股份上市流通日为 2019 年 12 月 4 日。

（二）本次解除限售的股份数量为 16,480,763 股，占公司目前总股本的

1.5046%。

（三）本次解除限售上市流通的股东人数为 2名，其中 1名为自然人股东，1 个

法人股东。

项目 净利润预测数 净利润实际完成数 差额 完成率

2017 年度 8,728.5 9,242.41 513.91 105.89%

2016 年度 7,590.00 8,258.10 668.10 108.81%

2015 年度 6,600.00 7,095.94 495.94 107.51%

（4）本次解除限售的股东股份总数及股东可解除限售股份数量情况：

                                                          单位：股

股东

名称
持股总数

所持限售条件股份总

数

本次申请解

除限售数量

本次解除限售占公司

股份总数的比例

冻结的股

份数

方江涛 33,232,935 9,231,161 9,231,161 0.8427% --

深圳金锐扬投资管理企业（有限

合伙）
7,249,905 7,249,602 7,249,602 0.6618% --

合计 40,482,840 16,480,763 16,480,763 1.5046%

注：

①2015 年公司向方江涛发行股份 92,311,605 股用于购买其所持金锐显的股权，该部分股份分批次解禁；本次申

请解除限售为公司向其发行股份购买资产 92,311,605 股中的剩余全部，暨为 9,231,161 股，占其持股总数的

27.7771%。

②2015 年公司向深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）发行股份 14,499,205 股用于购买其所持金锐显的股权，

该部分股份分批次解禁；本次申请解除限售为公司向其发行股份购买资产 14,499,205 股中的剩余全部，暨为

7,249,602 股。

因四舍五入，小数点存在差异。

五、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

                                                              单位：股

本次变动前 本次变动

（+、-）

本次变动后

股份数量 比例% 股份数量 比例%

一、有限售条件的流

通股
257,167,211 23.48 -16,480,763 240,686,448    21.97

首发后限售股 16,480,763 1.50 -16,480,763  0  0

高管锁定股 240,686,448 21.97  240,686,448   21.97

二、无限售条件的流

通股
838,218,921 76.52 16,480,763 854,699,684 78.03

人民币普通股 838,218,921 76.52 16,480,763 854,699,684 78.03

三、总股本 1,095,386,132 100 0 1,095,386,132 100

    六、备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》；

2、《福州达华智能科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》；

3、《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

  二○一九年十二月二日