证券代码：002404              证券简称：嘉欣丝绸               公告编号：2019—060

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于持股5%以上股东拟内部协议转让公司股份暨权

益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 2019 年 12 月 30 日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）持股

5%以上股东浙江凯喜雅国际股份有限公司（以下简称“凯喜雅国际”）与其

全资子公司浙江凯喜雅投资有限公司（以下简称“凯喜雅投资”）签署《关

于浙江凯喜雅投资有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），凯喜

雅国际拟以其持有公司 92,490,071 股无限售流通股（占公司总股本的

16.01%）以非货币出资方式作价出资协议转让予凯喜雅投资。

2. 本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）合规性

审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国

结算深圳分公司”或“结算公司”）办理股份协议转让过户手续，能否通过

前述合规性审核存在不确定性。

3. 本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会

对公司持续经营产生重大影响。

4. 公司将继续关注本次交易事项的进展，督促相关股东按照《上市公司收购管

理办法》的规定在法定期限内披露《权益变动报告书》及相关文件。

一、 本次权益变动概述

公司于 2019 年 12 月 30 日 收到持股 5%以上股东凯喜雅国际出具的《关于

协议转让公司股份的告知函》、《增资协议》等文件资料，凯喜雅国际与凯喜雅投

资于 2019 年 12 月 30 日签署《增资协议》，约定凯喜雅国际将其持有公司

92,490,071 股股份（占公司总股本的 16.01%）以非货币出资方式作价出资协议

转让予凯喜雅投资。上述股份不存在被质押、冻结等任何限制权利的情形。凯喜

雅投资系凯喜雅国际全资子公司。

本次权益变动后，凯喜雅投资将持有公司 92,490,071 股股份（占公司总股

本的 16.01%），凯喜雅国际不再直接持股公司股份，但通过凯喜雅投资间接持有

公司相应股份权益。

二、 本次权益变动交易双方基本情况

（一）转让方基本情况

名称 浙江凯喜雅国际股份有限公司

统一社会信用代码 913300007368613562

企业性质 其他股份有限公司（非上市）

住所 浙江省杭州市下城区体育场路 105号

法定代表人 张国强

注册资本 20,000万元

营业期限 2002年 1月 28日至长期

经营范围

食品销售（凭许可证经营）。实业投资；投资咨询；经营进出

口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）；设计开发、生

产加工与销售各种纤维、丝绸、纺织面料、服装、丝绸制品、

纺织品及原辅材料；纺织机械、机电配件、汽车零部件及汽车

装饰用品、工艺品、包装物品、仪器仪表、建材（不包括涂料）、

矿产品、矿物油（不含成品油）、燃料油（不含成品油）、煤

炭（无储存）、沥青、钢材、橡胶、木材、五金、金属材料、

化工产品（不含危险品及易制毒化学品)、初级食用农产品、蚕

茧的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

（二）受让方基本情况

名称 浙江凯喜雅投资有限公司

统一社会信用代码 91330000685595472J

企业性质 有限责任公司（法人独资）

住所 杭州市体育场路 105号凯喜雅大厦 21层

法定代表人 张国强

注册资本 5,000万元

营业期限 2009年 3月 6日至 2029年 3 月 5日

经营范围

实业投资，投资管理，财务咨询服务，金属材料、化工原料（不

含化学危险品和易制毒品）、农副产品（不含食品）、橡胶制

品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

三、 本次权益变动相关协议主要内容

根据凯喜雅国际与凯喜雅投资签署的《增资协议》，其主要内容如下：

（一）本次增资

1.凯喜雅国际决定以其持有的米赛公司 60%股权（对应米赛公司人民币 720

万元注册资本）、上市公司 16.01%股份（对应上市公司 92,490,071 股股份）作

价出资认缴凯喜雅投资新增注册资本人民币 55,000万元。

2.基于坤元资产评估有限公司出具的《浙江凯喜雅国际股份有限公司拟转让

股权涉及的浙江米赛丝绸有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

（坤元评报[2019]657号）关于米赛公司 60%股权评估价值、《浙江凯喜雅国际股

份有限公司拟转让单项资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2019]663

号）关于上市公司 16.01%股份评估价值，并结合《增资协议》签署日的前一个

交易日上市公司股份的二级市场收盘价，凯喜雅国际以米赛公司 60%股权作价人

民币 9,948.9209万元、上市公司 16.01%股份作价人民币 54,939.1022万元，合

计作价人民币 64,888.0231 万元认缴凯喜雅投资新增注册资本人民币 55,000 万

元，其中人民币 55,000万元作为新增注册资本，人民币 9,888.0231万元计入资

本公积。

3.本次增资中，凯喜雅国际用于向凯喜雅投资出资的上市公司 16.01%股份

的转让作价人民币 54,939.1022万元，系以《增资协议》签署日的前一个交易日

（2019年 12 月 27日）上市公司股份的二级市场收盘价（6.60元/股）的 90%，

即每股人民币 5.94元，乘以凯喜雅国际持有的上市公司 92,490,071股股份确定，

转让价格符合深交所关于上市公司股份协议转让的相关规定。

（二）出资方式及出资缴付

1.本次增资的出资方式为非货币资产作价出资。

2.自《增资协议》生效之日起 30 日内，凯喜雅国际以米赛公司 60%股权及

上市公司 16.01%股份向凯喜雅投资缴纳出资，并办理米赛公司 60%股权及上市公

司 16.01%股份的权属变更登记手续。

（三）《增资协议》的生效

《增资协议》经凯喜雅国际、凯喜雅投资双方法定代表人/授权代表签署并

加盖公章后生效。

四、 关于股份锁定及股份减持方面的承诺履行情况

本次权益变动中凯喜雅国际减持公司股份的来源系公司 2010 年 5 月首次公

开发行前持有的公司股份以及凯喜雅国际通过深交所交易系统增持的公司股份。

在公司首次公开发行时发布的《招股说明书》中，持股 5%以上股东凯喜雅

国际承诺，其持有的股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委

托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。上述承诺已

经履行完毕，未出现违反上述承诺的行为。

2019 年 6 月 20 日，公司筹划股份回购事项，根据凯喜雅国际回复公司《减

持计划问询函的回函》，在公司作出回购股份决议之日六个月内，凯喜雅国际不

存在减持公司股份的计划（以下简称“不减持承诺”）。自公司于 2019 年 6 月 20

日第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购部分社会公

众股份方案的议案》之日起六个月内，凯喜雅国际未减持公司股份。上述不减持

承诺已履行完毕。

五、 其他说明

1.本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定。

2.凯喜雅国际、凯喜雅投资不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

3.凯喜雅国际不是公司控股股东或实际控制人，本次权益变动后不会导致公

司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。公司将持续关

注股东后续的增减持变化，及时履行信息披露义务。

4. 本 次 权 益 变 动 具 体 事 项 详 见 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告
书（二）》。

六、 备查文件

1. 《关于协议转让公司股份的告知函》

2. 《关于浙江凯喜雅投资有限公司的增资协议》

3. 《简式权益变动报告书（一）》

4. 《简式权益变动报告书（二）》

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2019年12月31日