证券代码：002120         证券简称：韵达股份        公告编号：2020-002

韵达控股股份有限公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

特别提示：

1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，黄新华先生及其一致行动人持有韵达控股股份有限公

司（以下简称“公司”）股份的比例降至 4.9999956%，不再是持有公司 5%以上

股份的股东。

4、信息披露义务人指黄新华及其一致行动人孙雪芬、宁波新海塑料实业有

限公司 。

公司于 2020年 1月 2日收到公司持股 5%以上股东黄新华先生及其一致行动

人出具的《韵达控股股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“权益变动

报告书”）。截至 2019 年 12 月 31 日，黄新华先生及其一致行动人通过大宗交

易方式累计减持 20,550,925 股，占公司总股本比例的 0.9231034%。本次权益变

动前，黄新华先生及其一致行动人持有公司股份 131,865,150 股，占公司股本总

额的 5.92%；本次权益变动后，黄新华先生及其一致行动人持有公司股份

111,314,225 股，占公司股本总额的 4.9999956%，不再是持有公司 5%以上股份的

股东。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

2019 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日，信息披露义务人通过大宗交易方

式，减持上市公司无限售流通股总计 20,550,925 股，减持股份数量占上市公司总

股本比例为 0.9231034%。具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄新华
大宗交易

2019 年 12月 24 日 29.84 5,218,277 0.2343938%

2019 年 12月 25 日 29.58 2,900,000 0.1302618%

2019 年 12月 26 日 29.15 3,930,000 0.1765271%

2019 年 12月 27 日 29.59 1,816,234 0.0815813%

2019 年 12月 30 日 30.83 1,844,307 0.0828423%

2019 年 12月 31 日 30.92 3,642,107 0.1635956%

孙雪芬 2019 年 12月 30 日 30.83 1,200,000 0.0539014%

合  计 20,550,925 0.9231034%

本次权益变动前后信息披露义务人持股情况如下：

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股） 占总股本比例

黄新华 无限售流通股 113,349,676 5.09% 93,998,751 4.2222217%

孙雪芬 无限售流通股 9,225,602 0.41% 8,025,602 0.3604928%

宁波新海塑料实

业有限公司
无限售流通股 9,289,872 0.42% 9,289,872 0.4172811%

合计 131,865,150 5.92% 111,314,225 4.9999956%

二、其他相关说明

1、信息披露义务人不属于公司控股股东、实际控制人，其本次权益变动不

会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 111,314,225 股，占

公司总股本的比例为 4.9999956%，不再是公司持股 5%以上的股东。

3、信息披露义务人股份锁定承诺履行情况

公司（前身为宁波新海电气股份有限公司）于 2016 年 12 月 14 日收到中国

证券监督管理委员会《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上

海罗颉思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2016]3063

号），向上海罗颉思投资管理有限公司等非公开发行人民币普通股 863,365,331

股购买资产。黄新华及其一致行动人孙雪芬和宁波新海塑料实业有限公司承诺：

在本次交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日起）36 个月内不转让本人/

本企业在上市公司中拥有权益的股份。如果届时中国证监会及/或深圳证券交易

所对于上述锁定期安排另有规定，本人将按照中国证监会及/或深圳证券交易所

的最新规定对上述锁定期安排进行调整并予执行。本人/本企业若违反上述承诺，

将承担因此而给新海股份造成的一切损失。

截至本公告披露日，黄新华及其一致行动人严格遵守上述承诺，且已履行完

毕。

4、本次权益变动报告具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年1月3日