证券代码：002600        证券简称：领益智造        公告编号：2020-001

广东领益智造股份有限公司

关于持股5%以上股东

部分股份解除冻结、减持及轮候冻结生效的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司持股 5%以

上股东汪南东先生所持有的本公司部分股份解除冻结、减持及轮候冻结生效。现

将有关情况公告如下：

一、因股份解除冻结导致轮候冻结生效的基本情况

（一）解除冻结的基本情况

股东

名称

是否为控

股股东或

第一大股

东及其一

致行动人

本次解除

冻结股份

数（股）

占其解

冻日所

持股份

比例

占公司

总股本

比例
1

起始日 解除日
司法冻结

执行人

汪南东 否 3,000,000 0.89% 0.04% 2019/04/23 2020/01/08
鹤山市人

民法院

（二）轮候冻结生效的基本情况

股东

名称

冻结股数

（股）

占其轮

候冻结

生效日

所持股

份比例

占公司

总股本

比例

起始日 到期日
司法冻结执

行人
原因

汪南东 3,000,000 0.89% 0.04% 2020/01/08 2023/01/07

广东省江门

市蓬江区人

民法院

轮候

冻结

生效

二、因减持导致股份解除冻结及解除轮候冻结的基本情况

（一）解除冻结及减持的基本情况

截至目前，公司总股本为 6,827,077,440 股。

股东

名称

解冻及减

持股数

（股）

解冻/减持

股数占总

股本比例

减持

方式

减持均价

（元/股）
冻结日期

解冻及减持

日期

司法冻结

执行人

汪南东 2,901,210 0.04%
集中

竞价
12.03 2019/04/10 2020/01/09

江门市蓬

江区人民

法院

本次被动减持前后（含 2020 年度高管锁定股调整影响）持股情况：

股东

名称
股份性质

本次被动减持前

变动情况

（股）

本次被动减持后

股数

（股）

占总

股本

比例

股数

（股）

占总

股本

比例

汪南

东

合计持有股份 337,553,650 4.94% -2,901,210 334,652,440 4.90%

其中：无限售条件股份 11,502,850 0.17% 不适用 81,487,203 1.19%

有限售条件股份 326,050,800 4.78% 不适用 253,165,237 3.71%

上述减持情况未作预披露。公司在与领益科技（深圳）有限公司进行重大资

产重组时，原控股股东、实际控制人汪南东及其配偶何丽婵、儿子汪彦作出了股

份锁定承诺：“在本次交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日起，即 2018

年 2 月 13 日）36 个月内不转让本人在上市公司中拥有权益的股份。”上述被动减

持行为已违反其作出的股份锁定承诺。

（二）解除轮候冻结的基本情况

股东名称
解冻股数

（股）
轮候序号

轮候冻结执

行人
委托日期 解冻日期

本次解冻

占公司总

股本比例

汪南东 2,901,210
190515B00

0000086

广东省高级

人民法院
2019/05/15 2020/01/09 0.04%

三、截至 2020 年 1 月 9日股东股份累计被质押、被冻结的情况

单位：股

股东名称 汪南东 何丽婵 汪彦 合计

持股数量 334,652,440 3,594,458 1,863,986 340,110,884

持股比例 4.90% 0.05% 0.03% 4.98%

累计质押

情况

质押数量 295,271,050 1,000,000 - 296,271,050

占其所持股份

比例
88.23% 27.82% - 87.11%

占公司总股本

比例
4.32% 0.01% - 4.34%

累计冻结 冻结数量 334,652,440 2,594,458 1,863,986 339,110,884

情况 占其所持股份

比例
100.00% 72.18% 100.00% 99.71%

占公司总股本

比例
4.90% 0.04% 0.03% 4.97%

累计轮候

冻结情况

轮候冻结数量 334,652,440 3,594,458 1,863,986 340,110,884

占其所持股份

比例
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

占公司总股本

比例
4.90% 0.05% 0.03% 4.98%

已质押股

份情况

已质押股份限

售和冻结数量
295,271,050 - - 295,271,050

占已质押股份

比例
100.00% - - -

未质押股

份情况

未质押股份限

售和冻结数量
39,381,390 2,594,458 1,863,986 43,839,834

占未质押股份

比例
100.00% 100.00% 100.00% -

上述股东被轮候冻结的股份存在被多次冻结的情况，因此可能会出现轮候冻

结的股份总数超过冻结股数的情形。公司仅依据结算公司下发的《证券轮候冻结

数据表》无法统计重复被轮候冻结的股份数量，公司计算股东累计被轮候冻结股

数的口径为结算公司《证券轮候冻结数据表》中轮候冻结数量的合计数，且以不

超过股东股份总数为限。

四、风险提示

1. 汪南东先生及其一致行动人非公司控股股东、实际控制人，其被动减持公

司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的实际控制权产生影响，也不

会对公司的正常生产经营产生影响。

2. 2018 年 7 月，公司发生大宗商品贸易预付款预计无法正常收回事件，涉及

金额为人民币 11.2 亿元。其中公司前副董事长汪南东表示对于大宗商品交易其未

遵照公司相关规程进行，其个人负有重大责任，在此种情况下其主动提出自愿为

11.2 亿元预付款及其追讨费用以其个人所持有的 3.2 亿股已质押股票进行担保，

并与公司签署了《协议书》。2019 年 4 月 9 日，公司向汪南东提起了民事诉讼，

请求法院依法判决被告汪南东在其保证范围内承担连带保证责任并偿还预付款本

金 11.2 亿元及利息。2019 年 5 月 15 日，公司对汪南东所持有的公司股份进行了

轮候冻结。目前，汪南东多次减持的行为导致了公司轮候冻结的股份数量不断减

少，因此其所作出的担保存在无法完全实现的可能，敬请广大投资者注意投资风

险。

五、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细；

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

3. 中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董  事  会

                                            二〇二〇年一月十日