股票代码：002707        股票简称：众信旅游        公告编号：2020-002

债券代码：128022        债券简称：众信转债

1

众信旅游集团股份有限公司

关于发行股份购买资产之限售股份上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次解除限售股份的数量为 17,332,784 股，占公司股本总额的

1.9716%。

2、本次解除限售股份上市流通日为：2020 年 1 月 16 日（星期四）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

1、本次限售股份核准和上市情况

经中国证监会《关于核准众信旅游集团股份有限公司向郭洪斌等发

行股份购买资产的批复》（证监许可 [2018]1873 号），公司向郭洪斌等 6

名交易对手方发行股票 33,445,374 股购买竹园国际旅行社有限公司 30%

的股权，本次新增股份已于 2019 年 1 月 16 日上市。

2、锁定期安排

本次交易对方以资产认购的本公司股份自本次股份发行结束之日起的锁定

情况具体如下：

交易对方 发行股份（股） 锁定期

郭洪斌 32,225,179

自新增股份上市之日起 12 个月内全部锁定，

自新增股份上市之日起届满十二个月、二十

四个月、三十六个月时，解锁比例为 50%、

30%、20%（解锁时，不足一股的向下取整）。

陆勇 244,039

锁定期为 12 个月 何静蔚 244,039

苏杰 244,039

张一满 244,039

李爽 244,039

合计 33,445,374

上述限售股份上市后，未发生由于本公司送红股、转增股本等原因增持的本

公司股份的事项。

二、本次重组相关承诺的履行情况

1、关于股份锁定期的承诺函

郭洪斌承诺：1.本人通过本次发行股份购买资产获得的众信旅游的新增股份，

自新增股份上市之日起12个月内全部锁定，分3年解锁，自新增股份上市之日起

届满12个月、24个月、36个月时，解锁比例为50%、30%、20%（解锁时，不足

一股的向下取整）。2.在股份锁定期内，由于众信旅游送红股、转增股本等原因

而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。3.如本人上述股份锁定期的约定与中国

证监会或深圳证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规

定或要求不符的，本人同意根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部

门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。如违反上述声明和承诺，本人将承

担相应的法律责任。

承诺履行情况：

严格履行，未发生违反承诺情况。公司于 2019 年 1 月 11 日为郭洪斌本次获

得的众信旅游新增股份办理了股份锁定手续，该部分股份于 2019 年 1 月 16 日

上市。截至 2020 年 1 月 16 日，自新增股份上市之日起已届满 12 个月。

陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽承诺：1.本人通过本次发行股份购买资

产获得的众信旅游的新增股份，自新增股份上市之日起12个月内全部锁定，自新

增股份上市之日起届满12个月时全部解锁。2.在股份锁定期内，由于众信旅游送

红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。3.如本人上述股

份锁定期的约定与中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构的最新监管意

见或相关政府部门的规定或要求不符的，本人同意根据届时相关证券监管机构的

监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。如违反上述

声明和承诺，本人将承担相应的法律责任。

承诺履行情况：

严格履行，未发生违反承诺情况。公司于 2019 年 1 月 11 日为陆勇、何静蔚、

苏杰、张一满、李爽本次获得的众信旅游新增股份办理了股份锁定手续，该部

分股份于 2019 年 1 月 16 日上市。截至 2020 年 1 月 16 日，自新增股份上市之日

起已届满 12 个月。

2、其他承诺

本次交易的全体交易对手方出具了（1）《关于提供信息真实性、准确性和

完整性的声明与承诺函》、（2）《关于保证上市公司独立性的承诺函》、（3）

《关于避免同业竞争的承诺函》、（4）《关于规范关联交易的承诺函》、（5）

《关于资产权属的承诺函》、（6）《关于无违法行为的声明与承诺函》、（7）

《关于不存在内幕交易行为的承诺函》、（8）郭洪斌和张一满还出具了《关于

自本次发行股份购买资产事项复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明

函》。

承诺履行情况：

截至本公告出具日，承诺人无违反上述承诺的情况。

上述承诺的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日披露的《众信旅游集团

股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

三、本次申请解除限售股份情况

1、本次申请解除限售的股东共6人，申请解除限售股份数量为17,332,784股，

占公司股本总额的1.9716%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2020年1月16日（星期四）。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

股东姓名

所持首发

后限售股

（股）

本次申请解除

限售数量（股）

股份质押、冻

结情况（股）

是否基于高

管身份锁定
备注

郭洪斌 32,225,179 16,112,589 0 是 转为高管锁定股

陆勇 244,039 244,039 0 否

何静蔚 244,039 244,039 0 否

苏杰 244,039 244,039 0 否

张一满 244,039 244,039 0 是 转为高管锁定股

李爽 244,039 244,039 0 否

合计 33,445,374 17,332,784

郭洪斌为公司持股 5%以上股东，现任公司副董事长；张一满现任公司副总

经理，本次股份解除限售后其持有的股份将继续遵守对董监高股份锁定的要求，

即郭洪斌、张一满所持本次股份解除限售后其股份性质将由首发后限售股转为高

管锁定股。

四、股份变动情况表

项目

本次变化前 本次变化 本次变化后

股份数量 比例
增加 减少

股份数量 比例

（股） （%） （股） （%）

一、限售条件流通

股/非流通股
331,504,552 37.71 16,356,628 17,332,784 330,528,396 37.60

高管锁定股 294,382,496 33.49 16,356,628 -  310,739,124 35.35

首发后限售股 33,445,374 3.80 -  17,332,784 16,112,590 1.83

股权激励限售股 3,676,682 0.42 -  -  3,676,682 0.42

二、无限售条件流

通股
547,610,464 62.29 976,156 -  548,586,620 62.40

三、总股本 879,115,016 100.00 17,332,784 17,332,784 879,115,016 100.00

五、财务顾问的核查意见

经独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，众信旅游本次申请解除股份

限售的股东已严格履行了相关承诺。众信旅游本次限售股上市流通符合《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。

    六、备查文件

1、众信旅游发行股份购买资产之售股上市流通申请书；

2、众信旅游发行股份购买资产之限售股上市流通申请表；

3、众信旅游股本结构表和限售股份明细表；

4、华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司发行股份购

买资产之限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

                                          2020年1月14日