证券代码：002601         证券简称：龙蟒佰利         公告编号：2020-006

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于股东减持计划时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 21日披

露了《关于股东减持股份的提示性公告》，公司股东李玲女士、王泽龙先生、汤

阴县豫鑫木糖开发有限公司（以下简称“豫鑫木糖”）及高管靳三良先生自减持

计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内拟通过集中竞价交易、大宗交易或协

议转让的方式减持公司股份合计不超过 387,513,140 股（占公司总股本的

19.07%）。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在指定信息披露媒体《中国证

券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于股东

减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-071）。

股东李玲女士在 2019 年 11 月 5日由于操作失误买入 5万股公司股票，导致

短线交易，因短线交易获得的收益已上缴公司；股东王泽龙先生、豫鑫木糖减持

计划数量已过半，详细情况已披露。具体内容详见公司于 2019 年 11月 7 日、2019

年 11 月 12 日、2019 年 11 月 15日、2020 年 1月 2日在指定信息披露媒体《中

国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公

告。

2020 年 1月 20 日，公司收到李玲女士、王泽龙先生、豫鑫木糖、靳三良先

生出具的《股份减持进展情况告知书》，截至 2020 年 1月 20 日，上述股东披露

的前述股份减持计划时间已过半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：

一、股东减持计划实施进展情况

靳三良先生减持计划尚未实施，仍持有公司股份 603,750 股，占本公司总股

本的 0.03%，其他三位股东减持进展如下：

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900020849&stockCode=002601&announcementId=1206940461&announcementTime=2019-09-21

股东名称 减持方式 减持日期
减持均价

（元/股）

减持数量

（股）

减持比

例(%)

李玲

集中竞价 2019年 10月 31 日 12.159 517,300 0.0255

集中竞价 2019年 11月 1 日 12.360 1,550,000 0.0763

集中竞价 2019年 11月 4 日 12.475 5,150,000 0.2534

集中竞价（买入） 2019年 11月 5 日 12.467 -50,000 -0.0025

集中竞价 2019年 11月 5 日 12.470 100,000 0.0049

集中竞价 2019年 11月 6 日 12.668 921,000 0.0453

集中竞价 2019年 11月 7 日 12.436 7,147,600 0.3517

集中竞价 2019年 11月 8 日 12.672 700,000 0.0344

集中竞价 2019年 11月 14 日 12.350 100,000 0.0049

集中竞价 2019年 11月 15 日 12.315 176,200 0.0087

集中竞价 2019年 11月 18 日 12.519 2,457,300 0.1209

集中竞价 2019年 11月 19 日 12.683 600,000 0.0295

集中竞价 2019年 11月 20 日 12.808 750,000 0.0369

集中竞价 2019年 11月 22 日 13.175 200,800 0.0099

大宗交易 2019年 12月 16 日 12.220 2,934,000 0.1444

大宗交易 2019年 12月 19 日 12.830 2,000,000 0.0984

大宗交易 2019年 12月 20 日 13.030 1,700,000 0.0837

大宗交易 2019年 12月 23 日 13.500 2,000,000 0.0984

大宗交易 2020年 1 月 3日 14.930 1,690,000 0.0832

大宗交易 2020年 1 月 9日 14.440 2,000,000 0.0984

大宗交易 2020年 1 月 14 日 16.030 2,000,000 0.0984

大宗交易 2020年 1 月 15 日 16.120 1,240,000 0.0610

大宗交易 2020年 1 月 20 日 15.930 350,000 0.0172

合计 36,234,200 1.7832

王泽龙

集中竞价 2019年 10月 21日 11.957 658,200 0.0324

集中竞价 2019年 10月 22日 11.913 335,054 0.0165

集中竞价 2019年 10月 23日 11.985 270,800 0.0133

集中竞价 2019年 10月 24日 11.888 150,000 0.0074

集中竞价 2019年 10月 28日 11.885 1,471,250 0.0724

集中竞价 2019年 10月 29日 12.070 815,767 0.0401

集中竞价 2019年 10月 31日 12.192 3,244,400 0.1597

集中竞价 2019 年 11 月 1 日 12.411 5,042,654 0.2482

集中竞价 2019 年 11 月 4 日 12.550 4,086,143 0.2011

集中竞价 2019 年 11 月 5 日 12.463 1,076,568 0.0530

集中竞价 2019 年 11 月 6 日 12.610 1,470,992 0.0724

集中竞价 2019 年 11 月 7 日 12.616 1,328,580 0.0654

集中竞价 2019 年 11 月 8 日 12.690 49,900 0.0025

集中竞价 2019年 11月 11日 12.435 144,900 0.0071

集中竞价 2019年 11月 12日 12.236 175,000 0.0086

大宗交易 2019年 11月 13日 11.500 40,600,000 1.9980

合计 60,920,208 2.9980

豫鑫木糖

集中竞价 2019 年 11 月 7 日 12.463 40,000 0.0020

集中竞价 2019年 11月 18日 12.600 10,000 0.0005

集中竞价 2019年 11月 28日 13.513 160,000 0.0079

集中竞价 2019年 12月 30日 15.565 4,700,000 0.2313

集中竞价 2019年 12月 31日 15.481 1,300,000 0.0640

集中竞价 2020 年 1月 2 日 16.204 760,000 0.0374

集中竞价 2020 年 1月 13 日 17.075 500,000 0.0246

集中竞价 2020年 1月 15 日 17.525 300,000 0.0148

集中竞价 2020 年 1月 20 日 17.031 318,800 0.0157

合计 8,088,800 0.3981

合计 105,243,208 5.1792

二、股东本次减持前后持股情况

股东姓名 股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例（%）
股数(股)

占总股本

比例（%）

李玲

合计持有股份 283,464,566 13.9499 247,230,366 12.1667

其中：

无限售条件股份 283,464,566 13.9499 247,230,366 12.1667

有限售条件股份 - - - -

王泽龙

合计持有股份 187,795,275 9.2418 126,875,067 6.2438

其中：

无限售条件股份 187,795,275 9.2418 126,875,067 6.2438

有限售条件股份 - - - -

豫鑫木糖

合计持有股份 38,668,613 1.9030 30,579,813 1.5049

其中：

无限售条件股份 38,668,613 1.9030 30,579,813 1.5049

有限售条件股份 - - - -

靳三良

合计持有股份 603,750 0.0297 603,750 0.0297

其中：

无限售条件股份 603,750 0.0297 603,750 0.0297

有限售条件股份 - - - -

三、其他事项说明

1、李玲女士、王泽龙先生、豫鑫木糖、靳三良先生本次减持计划的实施未

违反《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规和业务规则的规定。

2、李玲女士、王泽龙先生、豫鑫木糖、靳三良先生实际减持情况与此前已

披露的减持计划不存在差异，减持计划尚未实施完毕。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理

结构和持续性经营产生影响。

4、公司将继续关注股东减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及

时履行信息披露义务。

四、备查文件

李玲女士、王泽龙先生、豫鑫木糖、靳三良先生出具的《股份减持进展情况

告知书》。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

                                      2020 年 1 月 21 日