关于控股股东被动减持股份比例达到 1%的进展公告

1/5

证券代码：002656         证券简称：ST 摩登         公告编号：2020-021

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于控股股东被动减持股份比例达到 1%的进展公告

股东广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁武强保证向本公司提供的信

息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 6 月

25 日、2019 年 10 月 22 日、2019 年 11 月 20 日及 2020 年 1 月 15 日披露了《关

于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份被冻结的进展暨可能

被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-040）、《关于控股股东被动减持股

份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2019-097）、《关于公司控股股东所

持公司股份可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-114）、《关于公司

控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》（公告编号：

2020-004）及《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持计划期

限届满暨实施进展公告》（公告编号：2020-005）。公司控股股东广州瑞丰集团

股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）、实际控制人林永飞先生及其一致行动

人翁武强先生等股东作为融入方分别与方正证券股份有限公司（以下简称“方正

证券”）开展股票质押式回购交易。就前述股票质押融资事宜，方正证券可能启

动执行程序，将可能导致上述三名股东被动减持的情形。另外，因瑞丰集团触发

《中航证券有限公司融资融券合同》相关违约情形，中航证券决定依据相关约定

进行违约处置操作，将可能导致瑞丰集团被动减持的情形。自 2019 年 9 月 10

日至 2019 年 10 月 21 日，瑞丰集团累计被动减持公司股份合计 7,124,618 股，占

公司总股本 0.9999%。自 2019 年 10 月 22 日至本公告日，瑞丰集团累计被动减

持公司股份合计 7,828,457 股，占公司总股本 1.0987%。现将相关情况公告如下：

一、股份被动减持情况

1、减持股份情况
股东名称 质权人 交易方式 减持期间
交易数量

（股）

成交均价

（元）

交易数量占

总股本比例

（%）

瑞丰集团 方正证券

集中竞价 2019年 10月 22日 196 3.64 0.0000

集中竞价 2019年 10月 23日 130 3.68 0.0000

集中竞价 2019年 10月 24日 86 3.66 0.0000

集中竞价 2019年 10月 25日 57 3.63 0.0000

集中竞价 2019年 10月 28日 13 3.85 0.0000

集中竞价 2019 年 12 月 9 日 169,271 4.07 0.0238

集中竞价 2019年 12月 10日 893,757 3.93 0.1254

集中竞价 2019年 12月 11日 960,905 4.02 0.1349

集中竞价 2019年 12月 12日 529,990 3.94 0.0744

集中竞价 2019年 12月 13日 351,613 4.03 0.0493

集中竞价 2019年 12月 16日 752,607 4.07 0.1056

集中竞价 2019年 12月 17日 527,129 4.03 0.0740

集中竞价 2019年 12月 18日 411,691 4.17 0.0578

集中竞价 2019年 12月 19日 315,155 4.18 0.0442

集中竞价 2019年 12月 20日 200,774 4.40 0.0282

集中竞价 2019年 12月 23日 196,595 3.99 0.0276

集中竞价 2019年 12月 24日 136,509 3.96 0.0192

集中竞价 2019年 12月 25日 99,720 3.94 0.0140

集中竞价 2019年 12月 26日 72,406 3.92 0.0102

集中竞价 2019年 12月 27日 47,710 3.96 0.0067

集中竞价 2019年 12月 30日 36,971 3.95 0.0052

集中竞价 2019年 12月 31日 24,193 3.92 0.0034

集中竞价 2020 年 1 月 2 日 16,425 4.02 0.0023

集中竞价 2020 年 1 月 3 日 11,153 4.15 0.0016

集中竞价 2020 年 1 月 6 日 10,616 4.07 0.0015
股东名称 质权人 交易方式 减持期间
交易数量

（股）

成交均价

（元）

交易数量占

总股本比例

（%）

集中竞价 2020 年 1 月 7 日 8,612 4.09 0.0012

集中竞价 2020 年 1 月 8 日 6,794 4.02 0.0010

集中竞价 2020 年 1 月 9 日 5,238 4.06 0.0007

集中竞价 2020 年 2 月 17 日 4,766 2.36 0.0007

集中竞价 2020 年 2 月 28 日 3,237 2.34 0.0005

集中竞价 2020 年 3 月 2 日 2,199 2.37 0.0003

集中竞价 2020 年 3 月 3 日 1,494 2.43 0.0002

集中竞价 2020 年 3 月 4 日 1,015 2.38 0.0001

集中竞价 2020 年 3 月 5 日 690 2.43 0.0001

集中竞价 2020 年 3 月 6 日 469 2.44 0.0001

集中竞价 2020 年 3 月 9 日 486,671 2.66 0.0683

中航证券

集中竞价 2019 年 12 月 9 日 72,300.00 4.11 0.0101

集中竞价 2019年 12月 10日 381,800.00 3.91 0.0536

集中竞价 2019年 12月 11日 309,800.00 4.05 0.0435

集中竞价 2019年 12月 16日 322,900.00 4.04 0.0453

集中竞价 2019年 12月 17日 81,800.00 4.08 0.0115

集中竞价 2019年 12月 18日 53,400.00 4.1 0.0075

集中竞价 2019年 12月 19日 35,100.00 4.11 0.0049

集中竞价 2019年 12月 23日 38,300.00 4.06 0.0054

集中竞价 2019年 12月 24日 10,000.00 3.92 0.0014

集中竞价 2019年 12月 25日 6,600.00 3.96 0.0009

集中竞价 2019年 12月 26日 4,300.00 3.92 0.0006

集中竞价 2019年 12月 30日 2,800.00 3.71 0.0004

集中竞价 2020 年 1 月 6 日 1,900.00 4.05 0.0003

集中竞价 2020 年 1 月 7 日 1,200.00 4.06 0.0002

股东名称 质权人 交易方式 减持期间
交易数量

（股）

成交均价

（元）

交易数量占

总股本比例

（%）

集中竞价 2020 年 1 月 8 日 800.00 4.08 0.0001

集中竞价 2020 年 1 月 9 日 500.00 4.06 0.0001

集中竞价 2020 年 1 月 22 日 1,000.00 2.72 0.0001

集中竞价 2020 年 3 月 9 日 217,100.00 2.64 0.0305

合计 7,828,457 3.90 1.0987

备注：若单体数合计总额与合计数不同，系因四舍五入原因所致。

2、股份变动前后情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本比

例(%)

瑞丰集团

有条件限售股份（股） 0 0 0 0

无限售条件股份（股） 196,395,382 27.5635 188,566,925 26.4648

合计持有股份 196,395,382 27.5635 188,566,925 26.4648

二、 其他相关说明

1、公司的控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武

强先生与方正证券存在股票质押式回购交易纠纷，公司已据此于2020年1月15日

在指定信息披露媒体披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被

动减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-004）。方正证券在前述公告披露

之日后的六个月内可以采用包括但不限于二级市场集中竞价交易或大宗交易，以

及其他符合法律法规的方式减持前述股东股票，若采用集中竞价交易方式减持股

份的，减持期间为前述公告披露之日起15个交易日后的六个月内。此外，通过集

中竞价减持股份的总数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的1%，

通过大宗交易减持股份的总数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数

的2%。

2、因瑞丰集团触发《中航证券有限公司融资融券合同》相关违约情形，中

航证券决定依据相关约定进行违约处置操作，公司已据此于2019年11月20日在指

定信息披露媒体披露了《关于公司控股股东所持公司股份可能被动减持的预披露
公告》（公告编号：2019-114）。中航证券在前述公告披露之日后的六个月内可

以采用包括但不限于二级市场集中竞价交易或大宗交易，以及其他符合法律法规

的方式减持前述股东股票，若采用集中竞价交易方式减持股份的，减持期间为前

述公告披露之日起15个交易日后的六个月内。此外，通过集中竞价减持股份的总

数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股

份的总数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的2%。

3、截至本公告日,公司控股股东瑞丰集团累计被动减持14,953,075股,占公司

总股本的2.0986%。

三、风险提示

1、控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生

因触发与方正证券协议约定的违约条款，瑞丰集团因触发与中航证券约定的违约

条款，其股票可能存在再次被动减持的风险。

2、公司生产经营情况正常。本次股票被动减持不会导致公司控制权发生变

更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

3、公司将持续关注控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行

动人翁武强先生股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投

资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日